
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mersin AKDENİZ MERSİN AKDENİZ ANADOLU İHL. 21-22 Vip Yayınları 10. Sınıf Deneme-1 3570 523 94 94

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 13.78 8.28 11.71 12.94 7.78 10.99 10.26 6.90 8.54 9.46 8.28 7.39 46.44 31.23 38.64 254.547

İl Ortalaması 17.35 5.86 15.88 16.11 6.17 14.56 16.11 5.34 14.77 15.65 6.18 14.11 65.22 23.56 59.33 337.314
Okul Ortalaması 11.14 9.73 8.70 11.48 7.98 9.48 7.17 6.87 5.45 6.44 9.02 4.18 36.22 33.61 27.82 211.287

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - RUHULLAH YILMAZ 10 / A 13 9 10.75 16 4 15.00 21 4 20.00 20 4 19.00 70.00 21.00 64.75 359.000 387 258 1 1
2 0 - FETİH ALKAYIŞ 10 / A 12 8 10.00 13 6 11.50 22 3 21.25 20 5 18.75 67.00 22.00 61.50 346.000 502 298 2 2
3 344 - BİLAL ŞENOL 10 / B 15 8 13.00 17 5 15.75 11 7 9.25 11 8 9.00 54.00 28.00 47.00 288.000 1183 396 3 3
4 0 - FURKAN MELİK 10 / C 12 13 8.75 16 9 13.75 17 6 15.50 10 10 7.50 55.00 38.00 45.50 282.000 1267 400 4 4
5 889 - BUKET YÜKSEL 10 / E 14 5 12.75 11 3 10.25 11 5 9.75 12 4 11.00 48.00 17.00 43.75 275.000 1373 405 5 5
6 0 - EMRE YILMAZ 10 / A 14 6 12.50 11 5 9.75 11 2 10.50 12 5 10.75 48.00 18.00 43.50 274.000 1395 407 6 6
7 457 - BEYZA UYKULU 10 / D 12 9 9.75 11 8 9.00 14 4 13.00 13 6 11.50 50.00 27.00 43.25 273.000 1406 408 7 7
8 0 - AHMET KARAGÜZEL 10 / A 13 6 11.50 14 6 12.50 11 6 9.50 10 3 9.25 48.00 21.00 42.75 271.000 1435 412 8 8
9 0 - ALİ ÖZMEN 0 / 0 12 13 8.75 14 10 11.50 13 5 11.75 11 10 8.50 50.00 38.00 40.50 262.000 1579 419 9 9

10 826 - SÜREYA MUTLU 10 / E 14 9 11.75 12 5 10.75 13 8 11.00 8 5 6.75 47.00 27.00 40.25 261.000 1599 421 10 10
11 452 - HAVİN BAR UT 10 / D 12 9 9.75 13 7 11.25 13 5 11.75 9 9 6.75 47.00 30.00 39.50 258.000 1650 423 11 11
12 0 - KEMAL FEDAKAP 10 / C 13 12 10.00 16 9 13.75 13 8 11.00 8 16 4.00 50.00 45.00 38.75 255.000 1690 424 12 12
13 742 - HAYRUNİSA ATEŞ 10 / E 16 4 15.00 15 5 13.75 10 8 8.00 4 10 1.50 45.00 27.00 38.25 253.000 1720 425 13 13
14 669 - AZİME YAĞAN 10 / D 13 3 12.25 13 2 12.50 7 4 6.00 8 9 5.75 41.00 18.00 36.50 246.000 1832 428 14 14
15 1101 - GAMZENUR EYİGÜN 10 / E 10 10 7.50 12 5 10.75 9 5 7.75 11 3 10.25 42.00 23.00 36.25 245.000 1850 429 15 15
16 0 - SABRİ 10 / A 7 9 4.75 7 6 5.50 15 4 14.00 13 5 11.75 42.00 24.00 36.00 244.000 1866 430 16 16
17 957 - İREM 10 / E 12 8 10.00 11 7 9.25 8 9 5.75 11 2 10.50 42.00 26.00 35.50 242.000 1895 431 17 17
18 645 - NİSA PARİ 10 / E 11 8 9.00 15 7 13.25 8 8 6.00 9 7 7.25 43.00 30.00 35.50 242.000 1895 431 17 17
19 864 - TUANA TÜRKAN 10 / E 12 10 9.50 15 6 13.50 9 9 6.75 8 10 5.50 44.00 35.00 35.25 241.000 1914 434 19 19
20 317 - SAMET ÖLMEZ 10 / B 14 10 11.50 16 6 14.50 9 15 5.25 8 17 3.75 47.00 48.00 35.00 240.000 1939 436 20 20
21 794 - SUDENUR TAŞKIRAN 10 / D 14 11 11.25 15 9 12.75 7 6 5.50 9 14 5.50 45.00 40.00 35.00 240.000 1939 436 20 20
22 760 - ESMANUR KARAKAYA 10 / E 15 3 14.25 11 1 10.75 6 4 5.00 6 5 4.75 38.00 13.00 34.75 239.000 1955 438 22 22
23 703 - MELİKE AKPINAR 10 / E 14 8 12.00 13 5 11.75 5 8 3.00 10 8 8.00 42.00 29.00 34.75 239.000 1955 438 22 22
24 0 - SAAD HAJHAMDO 10 / C 19 5 17.75 16 9 13.75 3 3 2.25 1 5 -0.25 39.00 22.00 33.50 234.000 2053 441 24 24
25 0 - BÜNYAMİN AKSOY 10 / A 14 11 11.25 15 10 12.50 6 8 4.00 9 14 5.50 44.00 43.00 33.25 233.000 2071 442 25 25
26 0 - FATMA NUR KANTA 10 / E 7 5 5.75 16 6 14.50 9 8 7.00 9 13 5.75 41.00 32.00 33.00 232.000 2086 443 26 26
27 429 - YUSUF ERGİN 0 / 0 14 8 12.00 12 8 10.00 8 7 6.25 6 6 4.50 40.00 29.00 32.75 231.000 2095 444 27 27
28 32 - BİLAL YÜCELABTİL 10 / B 14 11 11.25 15 10 12.50 7 9 4.75 8 17 3.75 44.00 47.00 32.25 229.000 2131 446 28 28
29 0 - MUHARREM ÖZÜPAK 10 / A 13 12 10.00 11 13 7.75 12 12 9.00 9 15 5.25 45.00 52.00 32.00 228.000 2147 448 29 29
30 979 - MERYEM TOPCU 10 / E 13 8 11.00 13 11 10.25 9 11 6.25 8 14 4.50 43.00 44.00 32.00 228.000 2147 448 29 29
31 719 - GÜL ÇOLAK 0 / 0 10 6 8.50 10 8 8.00 9 3 8.25 8 5 6.75 37.00 22.00 31.50 226.000 2183 451 31 31
32 670 - SENANUR YILDIZHAN 10 / D 12 13 8.75 17 8 15.00 5 8 3.00 6 6 4.50 40.00 35.00 31.25 225.000 2207 453 32 32
33 0 - AHMAD TAHA 10 / C 11 11 8.25 14 8 12.00 9 6 7.50 5 8 3.00 39.00 33.00 30.75 223.000 2243 455 33 33
34 963 - MELEK KARDAŞ 10 / D 15 8 13.00 13 8 11.00 4 4 3.00 7 13 3.75 39.00 33.00 30.75 223.000 2243 455 33 33
35 976 - ZEYNEP NAZ GÜNDÜZ 10 / E 13 8 11.00 12 7 10.25 4 10 1.50 10 9 7.75 39.00 34.00 30.50 222.000 2262 457 35 35
36 0 - İREM BUĞDAY 10 / D 18 7 16.25 11 14 7.50 4 4 3.00 6 10 3.50 39.00 35.00 30.25 221.000 2280 458 36 36
37 2 - EDİZ PARLAK 10 / A 8 12 5.00 6 3 5.25 13 7 11.25 10 6 8.50 37.00 28.00 30.00 220.000 2295 459 37 37
38 532 - MEHMET ÇELLİK 10 / B 12 11 9.25 12 7 10.25 7 11 4.25 8 9 5.75 39.00 38.00 29.50 218.000 2331 460 38 38
39 548 - YEŞİM İBİŞ 10 / D 13 8 11.00 12 8 10.00 5 11 2.25 9 11 6.25 39.00 38.00 29.50 218.000 2331 460 38 38
40 0 - AHMET GÜNGÖR 10 / B 10 9 7.75 13 5 11.75 12 8 10.00 3 13 -0.25 38.00 35.00 29.25 217.000 2351 463 40 40
41 0 - M E 10 / D 12 10 9.50 14 9 11.75 5 4 4.00 5 4 4.00 36.00 27.00 29.25 217.000 2351 463 40 40
42 862 - HELİN 10 / E 10 10 7.50 12 4 11.00 10 3 9.25 3 8 1.00 35.00 25.00 28.75 215.000 2376 466 42 42
43 897 - İLAYDA BOZHASAN 10 / E 14 7 12.25 14 6 12.50 2 4 1.00 6 13 2.75 36.00 30.00 28.50 214.000 2391 468 43 43
44 575 - ZÜLEYHA SAYMEZ 10 / E 10 6 8.50 11 5 9.75 5 3 4.25 6 5 4.75 32.00 19.00 27.25 209.000 2464 469 44 44
45 980 - TALHA ENES KARAKAYALI 10 / B 15 10 12.50 11 10 8.50 8 13 4.75 2 3 1.25 36.00 36.00 27.00 208.000 2486 470 45 45
46 780 - KEVSE R AK 10 / D 11 4 10.00 14 2 13.50 4 3 3.25 2 7 0.25 31.00 16.00 27.00 208.000 2486 470 45 45
47 951 - MÜNEVVER TANRIVERDİ 10 / E 14 5 12.75 9 8 7.00 6 7 4.25 6 12 3.00 35.00 32.00 27.00 208.000 2486 470 45 45
48 949 - PELİN ACAR 10 / E 15 10 12.50 13 11 10.25 3 0 3.00 3 7 1.25 34.00 28.00 27.00 208.000 2486 470 45 45
49 912 - BEYTULLAH HALİSDEMİR 10 / B 14 10 11.50 14 11 11.25 4 8 2.00 5 12 2.00 37.00 41.00 26.75 207.000 2505 474 49 49
50 706 - RAZİYE KOZAN 10 / E 13 11 10.25 9 8 7.00 5 10 2.50 9 8 7.00 36.00 37.00 26.75 207.000 2505 474 49 49
51 801 - ZEYNEP YİĞİT 10 / D 11 6 9.50 11 8 9.00 5 3 4.25 5 6 3.50 32.00 23.00 26.25 205.000 2529 476 51 51
52 934 - NESİM GÜNDÜZ 10 / B 7 16 3.00 12 12 9.00 8 10 5.50 11 11 8.25 38.00 49.00 25.75 203.000 2561 477 52 52
53 423 - TALAT ATEŞ 10 / C 13 11 10.25 13 9 10.75 5 11 2.25 6 15 2.25 37.00 46.00 25.50 202.000 2584 478 53 53
54 227 - ENVER ŞİRVANLI 10 / B 13 7 11.25 11 6 9.50 4 7 2.25 4 7 2.25 32.00 27.00 25.25 201.000 2600 479 54 54
55 148 - AHMET SİNDİ 10 / B 11 14 7.50 15 9 12.75 6 8 4.00 4 14 0.50 36.00 45.00 24.75 199.000 2632 480 55 55
56 0 - FURKAN KALEMCİ 10 / C 11 1 10.75 9 4 8.00 7 6 5.50 1 2 0.50 28.00 13.00 24.75 199.000 2632 480 55 55
57 943 - ELİF ORUÇ 10 / D 9 10 6.50 13 7 11.25 7 7 5.25 4 10 1.50 33.00 34.00 24.50 198.000 2645 482 57 57
58 0 - AHMET ARSLAN 10 / B 14 11 11.25 12 13 8.75 6 15 2.25 5 12 2.00 37.00 51.00 24.25 197.000 2659 484 58 58
59 233 - AHMETTOKGÖZ 10 / B 9 11 6.25 16 7 14.25 5 7 3.25 4 14 0.50 34.00 39.00 24.25 197.000 2659 484 58 58
60 0 - FURKAN AKBABA 10 / A 9 16 5.00 10 13 6.75 9 7 7.25 9 15 5.25 37.00 51.00 24.25 197.000 2659 484 58 58
61 303 - HALİL TOPÇU 10 / 0 5 20 0.00 10 11 7.25 11 6 9.50 10 11 7.25 36.00 48.00 24.00 196.000 2678 487 61 61
62 926 - HACİ GÜNEŞ GÜNEŞ 10 / B 14 11 11.25 11 14 7.50 10 15 6.25 4 21 -1.25 39.00 61.00 23.75 195.000 2697 488 62 62
63 281 - ÖMER YILDIRIM 10 / B 12 9 9.75 11 6 9.50 7 11 4.25 2 8 0.00 32.00 34.00 23.50 194.000 2710 489 63 63
64 367 - E AT K TLU 10 / B 9 8 7.00 9 5 7.75 9 7 7.25 2 4 1.00 29.00 24.00 23.00 192.000 2741 490 64 64
65 0 - YİĞİT GEYLANİ 10 / A 10 11 7.25 12 10 9.50 5 5 3.75 5 11 2.25 32.00 37.00 22.75 191.000 2759 491 65 65
66 965 - MERYEM POLAT 10 / E 9 11 6.25 11 8 9.00 5 9 2.75 7 11 4.25 32.00 39.00 22.25 189.000 2796 492 66 66
67 330 - AHMET ÖZDAL 10 / B 5 8 3.00 11 5 9.75 6 10 3.50 8 8 6.00 30.00 31.00 22.25 189.000 2796 492 66 66
68 947 - HEYSAM JABAKJI 10 / B 11 6 9.50 0 0 0.00 7 2 6.50 7 4 6.00 25.00 12.00 22.00 188.000 2814 494 68 68
69 132 - UMUT TURGUT 10 / B 8 12 5.00 13 9 10.75 5 5 3.75 3 2 2.50 29.00 28.00 22.00 188.000 2814 494 68 68
70 0 - MUHAMMED ALİ DOLAŞ 10 / C 10 15 6.25 10 14 6.50 6 8 4.00 8 11 5.25 34.00 48.00 22.00 188.000 2814 494 68 68
71 0 - FURKAN İNCE 10 / C 6 9 3.75 10 10 7.50 6 6 4.50 7 8 5.00 29.00 33.00 20.75 183.000 2901 498 71 71
72 0 - MUSTAFA ÖNTÜRKLER 10 / C 9 14 5.50 14 10 11.50 3 7 1.25 4 9 1.75 30.00 40.00 20.00 180.000 2945 499 72 72
73 732 - EBRAR ŞAHİN 10 / D 8 8 6.00 9 13 5.75 8 9 5.75 3 3 2.25 28.00 33.00 19.75 179.000 2959 500 73 73
74 565 - GÜLBEYAZ ÇINAR 10 / E 9 15 5.25 11 7 9.25 4 5 2.75 4 8 2.00 28.00 35.00 19.25 177.000 2986 501 74 74
75 0 - MUSTAFA ÖZDEMİR 10 / C 10 10 7.50 13 8 11.00 2 6 0.50 1 3 0.25 26.00 27.00 19.25 177.000 2986 501 74 74
76 569 - FADİLE BUGUTEKİN 10 / D 8 0 8.00 2 1 1.75 7 6 5.50 5 5 3.75 22.00 12.00 19.00 176.000 3002 503 76 76
77 0 - HAFİD DOĞANAY 10 / C 9 16 5.00 16 9 13.75 3 7 1.25 4 21 -1.25 32.00 53.00 18.75 175.000 3013 504 77 77
78 0 - MÜCAHİT YÜKSEL 10 / C 10 11 7.25 15 10 12.50 2 6 0.50 3 19 -1.75 30.00 46.00 18.50 174.000 3027 505 78 78
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İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM
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Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 13.78 8.28 11.71 12.94 7.78 10.99 10.26 6.90 8.54 9.46 8.28 7.39 46.44 31.23 38.64 254.547

İl Ortalaması 17.35 5.86 15.88 16.11 6.17 14.56 16.11 5.34 14.77 15.65 6.18 14.11 65.22 23.56 59.33 337.314
Okul Ortalaması 11.14 9.73 8.70 11.48 7.98 9.48 7.17 6.87 5.45 6.44 9.02 4.18 36.22 33.61 27.82 211.287

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 450 - SERCAN KASAP 10 / C 8 17 3.75 13 12 10.00 2 6 0.50 8 17 3.75 31.00 52.00 18.00 172.000 3053 507 79 79
80 460 - AZİZE KESKİN 10 / D 14 11 11.25 2 3 1.25 5 4 4.00 3 7 1.25 24.00 25.00 17.75 171.000 3064 509 80 80
81 365 - HALİL GÜRSOY 10 / B 9 9 6.75 7 9 4.75 6 6 4.50 3 6 1.50 25.00 30.00 17.50 170.000 3078 510 81 81
82 777 - SULTAN SENADUDAKLI 10 / D 11 12 8.00 9 13 5.75 5 9 2.75 4 13 0.75 29.00 47.00 17.25 169.000 3091 511 82 82
83 841 - FATMA KARAASLAN 10 / E 9 8 7.00 9 4 8.00 2 4 1.00 2 3 1.25 22.00 19.00 17.25 169.000 3091 511 82 82
84 903 - VELİ MERCAN 10 / B 10 14 6.50 9 16 5.00 7 5 5.75 2 9 -0.25 28.00 44.00 17.00 168.000 3104 513 84 84
85 0 - MAHMUTTALHAYILDIZ 10 / C 8 12 5.00 10 14 6.50 5 9 2.75 5 10 2.50 28.00 45.00 16.75 167.000 3117 514 85 85
86 0 - ÖMER RESUL GÖKCEN 10 / C 7 6 5.50 6 6 4.50 4 6 2.50 5 4 4.00 22.00 22.00 16.50 166.000 3129 515 86 86
87 880 - HALİL EFE KARA 10 / B 6 10 3.50 12 8 10.00 4 5 2.75 1 8 -1.00 23.00 31.00 15.25 161.000 3164 516 87 87
88 0 - UĞUR ÜZÜM 10 / A 6 15 2.25 9 8 7.00 5 11 2.25 6 10 3.50 26.00 44.00 15.00 160.000 3178 517 88 88
89 850 - BÜŞRA ALTÜN 10 / E 11 11 8.25 6 10 3.50 2 8 0.00 5 7 3.25 24.00 36.00 15.00 160.000 3178 517 88 88
90 939 - ZEYNEP YAMAN 10 / E 8 14 4.50 6 3 5.25 5 2 4.50 3 10 0.50 22.00 29.00 14.75 159.000 3186 519 90 90
91 562 - ESRA ÖZKAN 10 / D 11 9 8.75 10 9 7.75 3 10 0.50 0 10 -2.50 24.00 38.00 14.50 158.000 3198 520 91 91
92 0 - İSA KÜÇÜKUSTA 10 / C 7 10 4.50 7 10 4.50 5 5 3.75 3 12 0.00 22.00 37.00 12.75 151.000 3258 521 92 92
93 857 - SUDE NAZ *ÜL Z 10 / D 10 13 6.75 5 13 1.75 2 6 0.50 1 1 0.75 18.00 33.00 9.75 139.000 3338 522 93 93
94 0 - SÜLEYMAN YILDIZ 10 / A 5 20 0.00 3 21 -2.25 3 11 0.25 4 20 -1.00 15.00 72.00 -3.00 88.000 3537 523 94 94


