
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - EA PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mersin AKDENİZ MERSİN AKDENİZ ANADOLU İHL. 21-22 Vip Yayınları 11. Sınıf Deneme-1 2387 369 73 73

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAY PUAN EA PUAN SÖZ PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan
Genel Ortalama 9.41 9.83 6.95 9.66 7.94 7.68 9.39 6.55 7.75 8.12 6.81 6.42 36.57 31.14 28.79 214.067 216.750 216.595

İl Ortalaması 14.94 5.82 13.49 16.07 5.08 14.80 18.36 3.39 17.51 17.37 3.92 16.39 66.75 18.21 62.19 355.845 347.542 341.578
Okul Ortalaması 9.30 8.48 7.18 11.33 5.96 9.84 9.77 5.36 8.43 8.41 4.70 7.24 38.81 24.49 32.68 227.247 230.249 233.353

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAY PUAN EA PUAN SÖZ PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 151 - KAAN GİLDİROĞLU 11 / A 13 6 11.50 15 5 13.75 22 3 21.25 24 1 23.75 74.00 15.00 70.25 407.300 368.350 351.850 233 194 1 1
2 894 - VAKSAM 11 / A 12 9 9.75 17 6 15.50 19 4 18.00 22 2 21.50 70.00 21.00 64.75 375.500 342.450 336.950 297 217 2 2
3 0 - DİLEK KANBAZ 11 / C 16 8 14.00 14 9 11.75 18 7 16.25 18 7 16.25 66.00 31.00 58.25 343.800 333.450 323.550 323 223 3 3
4 297 - FURKAN ŞEN 11 / A 12 7 10.25 11 6 9.50 18 3 17.25 23 1 22.75 64.00 17.00 59.75 367.800 324.400 307.350 353 230 4 4
5 620 - METEHAN KARAKIŞ 11 / B 15 7 13.25 9 4 8.00 17 5 15.75 21 3 20.25 62.00 19.00 57.25 352.800 322.700 305.650 359 234 5 5
6 125 - M ALİ AYDIN 11 / B 15 4 14.00 14 4 13.00 16 4 15.00 14 9 11.75 59.00 21.00 53.75 315.250 321.700 317.300 365 237 6 6
7 103 - RUMEYSA TEKBAŞ 11 / C 14 6 12.50 13 10 10.50 17 8 15.00 20 5 18.75 64.00 29.00 56.75 343.250 319.600 309.700 376 241 7 7
8 82 - AKİF TAY 11 / A 11 6 9.50 10 5 8.75 18 3 17.25 23 1 22.75 62.00 15.00 58.25 363.900 317.950 299.250 384 243 8 8
9 124 - MELİKE BAYCUMAN 11 / E 17 6 15.50 17 8 15.00 14 9 11.75 0 1 -0.25 48.00 24.00 42.00 241.700 294.650 301.800 493 265 9 9

10 91 - KUDRET BOLAT 11 / A 10 10 7.50 12 4 11.00 17 2 16.50 15 3 14.25 54.00 19.00 49.25 312.050 293.300 281.200 499 266 10 10
11 123 - İREM YETER 11 / C 11 12 8.00 8 4 7.00 18 5 16.75 18 6 16.50 55.00 27.00 48.25 319.150 289.050 267.600 518 268 11 11
12 144 - MEHMET A 11 / A 5 14 1.50 14 4 13.00 19 6 17.50 20 4 19.00 58.00 28.00 51.00 327.900 282.200 272.300 565 277 12 12
13 93 - HÜSEYİN AVAN 11 / A 4 3 3.25 8 2 7.50 21 3 20.25 15 4 14.00 48.00 12.00 45.00 310.350 278.900 250.850 588 279 13 13
14 361 - TK 11 / C 11 3 10.25 5 3 4.25 16 4 15.00 15 8 13.00 47.00 18.00 42.50 292.500 275.950 252.300 607 280 14 14
15 0 - MELTEM 11 / C 12 6 10.50 9 9 6.75 15 6 13.50 14 8 12.00 50.00 29.00 42.75 284.800 275.200 260.350 612 281 15 15
16 702 - MEMATİ BAŞ 11 / A 9 9 6.75 11 5 9.75 16 7 14.25 15 3 14.25 51.00 24.00 45.00 295.000 273.100 263.200 620 285 16 16
17 0 - YUSUF K 11 / B 16 3 15.25 8 3 7.25 10 4 9.00 10 3 9.25 44.00 13.00 40.75 261.850 272.650 268.800 627 286 17 17
18 0 - EMİRHAN KAPLAN 11 / A 5 14 1.50 15 4 14.00 16 7 14.25 21 3 20.25 57.00 28.00 50.00 319.100 270.350 269.800 646 287 18 18
19 92 - BETÜL DİCLE 11 / C 8 6 6.50 6 1 5.75 17 6 15.50 17 7 15.25 48.00 20.00 43.00 298.350 267.700 246.250 662 288 19 19
20 85 - AHMET KAZIM 11 / A 6 10 3.50 15 7 13.25 15 5 13.75 14 3 13.25 50.00 25.00 43.75 283.500 262.050 260.950 704 290 20 20
21 226 - FURKAN YAMAN 11 / B 11 5 9.75 13 4 12.00 11 5 9.75 7 3 6.25 42.00 17.00 37.75 241.600 256.200 261.150 745 293 21 21
22 135 - ENES AY AY 11 / A 7 11 4.25 4 1 3.75 16 5 14.75 21 4 20.00 48.00 21.00 42.75 308.750 254.600 230.400 759 295 22 22
23 0 - MSA 11 / A 12 7 10.25 10 5 8.75 7 11 4.25 22 2 21.50 51.00 25.00 44.75 289.350 249.300 259.200 797 298 23 23
24 974 - NAZAR TMR 11 / C 11 5 9.75 5 2 4.50 15 8 13.00 8 10 5.50 39.00 25.00 32.75 240.100 248.250 229.550 805 299 24 24
25 462 - ALİ SARIYAR 11 / A 7 8 5.00 15 5 13.75 10 4 9.00 13 4 12.00 45.00 21.00 39.75 256.900 243.600 254.050 839 302 25 25
26 461 - ELİF TÜRKMEN 11 / C 11 4 10.00 5 2 4.50 11 3 10.25 10 6 8.50 37.00 15.00 33.25 242.250 240.750 228.100 862 305 26 26
27 424 - MUHAMMED AYDEMİR 11 / B 8 11 5.25 19 6 17.50 9 6 7.50 10 9 7.75 46.00 32.00 38.00 234.150 240.350 262.350 864 306 27 27
28 0 - HAMİT ERDEMTURANALP 11 / A 12 11 9.25 15 9 12.75 8 12 5.00 14 11 11.25 49.00 43.00 38.25 242.850 240.250 257.300 865 307 28 28
29 256 - MUHAMMET AYB 11 / A 5 11 2.25 14 8 12.00 16 5 14.75 6 8 4.00 41.00 32.00 33.00 232.450 238.200 232.150 888 309 29 29
30 136 - ERDEM GÜNEŞ 11 / B 11 5 9.75 11 10 8.50 11 2 10.50 1 2 0.50 34.00 19.00 29.25 207.600 237.550 233.150 895 311 30 30
31 688 - GÜLSEREN DAĞ 11 / C 11 9 8.75 9 12 6.00 13 6 11.50 7 17 2.75 40.00 44.00 29.00 216.950 234.050 221.950 934 314 31 31
32 143 - HAYAT HANFENDİ 11 / E 13 7 11.25 13 11 10.25 8 6 6.50 0 0 0.00 34.00 24.00 28.00 191.600 228.650 236.900 970 318 32 32
33 892 - ŞİMŞEK MAHMUT 11 / D 14 6 12.50 11 9 8.75 7 4 6.00 0 0 0.00 32.00 19.00 27.25 189.900 227.900 233.950 974 319 33 33
34 0 - SELMAN 11 / B 9 2 8.50 8 1 7.75 8 4 7.00 9 1 8.75 34.00 8.00 32.00 227.750 226.000 227.650 988 321 34 34
35 402 - ELİF 11 / C 10 7 8.25 11 3 10.25 7 4 6.00 9 4 8.00 37.00 18.00 32.50 222.500 225.750 235.100 992 322 35 35
36 0 - S 11 / E 11 11 8.25 17 8 15.00 8 9 5.75 0 0 0.00 36.00 28.00 29.00 187.450 223.600 243.950 1011 323 36 36
37 820 - EMİN POLAT 11 / D 15 7 13.25 14 10 11.50 4 5 2.75 0 0 0.00 33.00 22.00 27.50 180.250 223.200 242.450 1016 324 37 37
38 0 - RAVZA ASLAN 11 / C 8 6 6.50 5 1 4.75 14 8 12.00 6 8 4.00 33.00 23.00 27.25 216.700 223.100 207.150 1022 326 38 38
39 0 - İ 11 / E 13 8 11.00 14 7 12.25 6 7 4.25 0 0 0.00 33.00 22.00 27.50 182.650 221.550 239.150 1035 327 39 39
40 998 - RY TOMAK K 11 / E 13 8 11.00 19 6 17.50 1 0 1.00 0 1 -0.25 33.00 15.00 29.25 174.250 220.300 256.600 1046 329 40 40
41 339 - FURKAN ÜNSAL 11 / B 0 0 0.00 16 8 14.00 10 6 8.50 16 8 14.00 42.00 22.00 36.50 249.500 218.700 230.800 1056 330 41 41
42 508 - NURCA N KAYA 11 / C 8 8 6.00 9 0 9.00 9 7 7.25 9 12 6.00 35.00 27.00 28.25 208.750 212.350 216.200 1102 333 42 42
43 16 - MUHAMMED BOZKURT 11 / D 8 7 6.25 20 2 19.50 6 12 3.00 0 0 0.00 34.00 21.00 28.75 175.200 212.350 248.650 1102 333 42 42
44 489 - S LİH AYATA 11 / A 8 5 6.75 12 8 10.00 6 2 5.50 7 1 6.75 33.00 16.00 29.00 207.750 211.650 221.550 1106 335 44 44
45 964 - EMİNE KÜREM 11 / E 12 13 8.75 20 5 18.75 2 6 0.50 0 2 -0.50 34.00 26.00 27.50 165.500 208.950 249.100 1127 336 45 45
46 304 - TUĞBA A 11 / E 11 11 8.25 10 8 8.00 8 4 7.00 0 0 0.00 29.00 23.00 23.25 180.200 207.950 210.150 1137 338 46 46
47 775 - EZGİ SINACI 11 / C 7 14 3.50 11 7 9.25 11 7 9.25 6 7 4.25 35.00 35.00 26.25 202.600 206.950 206.950 1146 339 47 47
48 94 - SULTAN SÜLEYMANHAN 11 / D 11 4 10.00 14 6 12.50 3 3 2.25 0 0 0.00 28.00 13.00 24.75 169.150 206.150 228.700 1155 340 48 48
49 564 - BÜŞRA 11 / C 7 8 5.00 9 0 9.00 9 8 7.00 9 12 6.00 34.00 28.00 27.00 204.200 205.600 210.000 1159 341 49 49
50 278 - KADİR GÖKCEN 11 / D 10 15 6.25 17 8 15.00 6 8 4.00 0 0 0.00 33.00 31.00 25.25 171.600 203.350 227.550 1181 342 50 50
51 327 - MZR YUSUF 11 / B 7 12 4.00 17 6 15.50 8 8 6.00 0 4 -1.00 32.00 30.00 24.50 170.800 201.600 222.500 1192 343 51 51
52 904 - MUSTAFA KÜRTÜL 11 / D 10 6 8.50 13 10 10.50 5 4 4.00 0 0 0.00 28.00 20.00 23.00 169.800 201.100 215.400 1198 344 52 52
53 283 - BÜŞRA HANIM 11 / E 12 11 9.25 8 5 6.75 5 0 5.00 0 0 0.00 25.00 16.00 21.00 170.100 198.550 202.400 1218 346 53 53
54 0 - FURKANN KIZILAY 11 / A 10 14 6.50 4 8 2.00 11 8 9.00 6 8 4.00 31.00 38.00 21.50 195.000 198.100 182.700 1226 347 54 54
55 849 - MUHAMMED ÖZEL 11 / A 11 8 9.00 13 5 11.75 3 7 1.25 6 15 2.25 33.00 35.00 24.25 171.200 197.450 220.550 1230 348 55 55
56 9 - BÜŞRA E DÖLEK 11 / E 11 9 8.75 17 8 15.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 17.00 23.75 158.000 195.250 228.250 1242 349 56 56
57 886 - AYŞE 11 / E 11 3 10.25 10 6 8.50 3 4 2.00 0 0 0.00 24.00 13.00 20.75 160.600 193.350 207.650 1257 350 57 57
58 0 - KEMAL SUNAL 11 / D 7 8 5.00 5 0 5.00 9 6 7.50 5 11 2.25 26.00 25.00 19.75 178.650 188.000 182.500 1300 351 58 58
59 673 - ESEF KABUL 11 / D 10 7 8.25 11 9 8.75 3 3 2.25 1 2 0.50 25.00 21.00 19.75 158.750 185.700 200.000 1321 352 59 59
60 0 - CEYHAN ÖVÜŞ 0 / 0 9 14 5.50 15 10 12.50 3 2 2.50 1 5 -0.25 28.00 31.00 20.25 154.750 182.700 204.700 1353 353 60 60
61 0 - HİKO BABA 11 / B 8 13 4.75 6 3 5.25 10 10 7.50 0 4 -1.00 24.00 30.00 16.50 160.800 180.950 176.000 1374 354 61 61
62 180 - UMUT SÜT 11 / B 3 7 1.25 9 2 8.50 7 7 5.25 11 8 9.00 30.00 24.00 24.00 197.950 180.300 187.450 1378 355 62 62
63 615 - MERYEM KILIÇ 11 / C 7 14 3.50 10 7 8.25 7 8 5.00 5 11 2.25 29.00 40.00 19.00 166.850 176.800 183.950 1402 357 63 63
64 394 - Y 11 / E 12 12 9.00 4 14 0.50 6 6 4.50 0 0 0.00 22.00 32.00 14.00 154.100 174.500 165.700 1426 358 64 64
65 570 - NAFİZ OSMANEROL 11 / B 5 8 3.00 4 6 2.50 6 9 3.75 13 5 11.75 28.00 28.00 21.00 198.300 167.950 165.200 1492 360 65 65
66 292 - 11 / B 0 0 0.00 1 2 0.50 10 4 9.00 10 9 7.75 21.00 15.00 17.25 191.450 165.700 147.000 1506 362 66 66
67 0 - C G 11 / D 6 16 2.00 15 10 12.50 4 6 2.50 0 0 0.00 25.00 32.00 17.00 144.900 164.300 186.300 1521 363 67 67
68 81 - NEBİ 11 / D 6 18 1.50 17 6 15.50 1 2 0.50 0 0 0.00 24.00 26.00 17.50 138.500 160.400 193.400 1555 364 68 68
69 972 - ABDULKADİR TURAN 11 / B 2 9 -0.25 5 2 4.50 4 4 3.00 14 8 12.00 25.00 23.00 19.25 189.200 153.250 156.550 1610 365 69 69
70 456 - EROĞ EROĞ 11 / D 6 15 2.25 13 9 10.75 1 4 0.00 1 4 0.00 21.00 32.00 13.00 128.700 146.550 170.200 1677 366 70 70
71 0 - NESLİ TURAN 11 / E 6 16 2.00 14 11 11.25 1 4 0.00 1 7 -0.75 22.00 38.00 12.50 124.850 145.300 170.050 1685 367 71 71
72 4500 - Z Z 11 / B 0 0 0.00 7 8 5.00 3 4 2.00 7 11 4.25 17.00 23.00 11.25 143.750 135.300 141.900 1784 368 72 72
73 454 - VOLKAN YILMAZ 11 / B 4 16 0.00 8 13 4.75 4 3 3.25 4 17 -0.25 20.00 49.00 7.75 125.700 132.250 135.550 1813 369 73 73




