
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mersin AKDENİZ MERSİN AKDENİZ ANADOLU İHL. 21-22 Vip Yayınları 9. Sınıf Deneme-1 2675 406 73 73

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 15.93 7.07 14.16 14.77 7.36 12.93 13.31 5.95 11.82 13.05 6.89 11.33 57.06 27.28 50.24 300.964

İl Ortalaması 19.97 4.19 18.92 18.54 5.19 17.25 19.31 4.09 18.28 18.12 5.00 16.87 75.93 18.47 71.31 385.254
Okul Ortalaması 15.27 7.78 13.33 14.19 7.88 12.22 11.37 7.55 9.48 12.07 7.25 10.26 52.90 30.45 45.29 281.164

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 1142 - YAMAN 9 / 0 20 2 19.50 20 3 19.25 16 6 14.50 20 3 19.25 76.00 14.00 72.50 390.000 451 234 1 1
2 1020 - HÜMEYRA ARIK 9 / 0 15 10 12.50 21 4 20.00 20 4 19.00 20 3 19.25 76.00 21.00 70.75 383.000 530 247 2 2
3 1189 - AHMET KILIÇ 9 / B 18 7 16.25 19 6 17.50 18 7 16.25 18 6 16.50 73.00 26.00 66.50 366.000 710 276 3 3
4 1000 - ESMA NUR UÇAR 9 / 0 21 3 20.25 18 6 16.50 14 8 12.00 19 5 17.75 72.00 22.00 66.50 366.000 710 276 3 3
5 1131 - TUĞBA 9 / 0 19 4 18.00 20 5 18.75 15 8 13.00 17 5 15.75 71.00 22.00 65.50 362.000 753 282 5 5
6 1099 - TURAN 9 / 0 19 2 18.50 18 6 16.50 13 9 10.75 18 5 16.75 68.00 22.00 62.50 350.000 914 304 6 6
7 1003 - POLAT 9 / 0 19 3 18.25 18 6 16.50 14 8 12.00 17 6 15.50 68.00 23.00 62.25 349.000 927 305 7 7
8 1090 - BÜŞRA ŞİMŞEK 9 / 0 17 7 15.25 18 6 16.50 13 7 11.25 19 4 18.00 67.00 24.00 61.00 344.000 989 312 8 8
9 1213 - YUSUF SÜRMELİ 9 / B 18 7 16.25 19 6 17.50 16 9 13.75 15 10 12.50 68.00 32.00 60.00 340.000 1049 314 9 9

10 1195 - M EMİN BAK 9 / B 15 7 13.25 18 2 17.50 17 4 16.00 15 7 13.25 65.00 20.00 60.00 340.000 1049 314 9 9
11 1207 - FURKAN KAHRAMAN 9 / B 18 7 16.25 19 6 17.50 15 9 12.75 15 8 13.00 67.00 30.00 59.50 338.000 1067 317 11 11
12 1080 - HELİN ORHAN 9 / 0 20 5 18.75 15 10 12.50 13 10 10.50 18 7 16.25 66.00 32.00 58.00 332.000 1127 320 12 12
13 1076 - SULEF MELİK 9 / 0 15 8 13.00 16 8 14.00 17 5 15.75 17 7 15.25 65.00 28.00 58.00 332.000 1127 320 12 12
14 1173 - MAHMUT KAYA 9 / B 15 10 12.50 20 5 18.75 15 7 13.25 14 8 12.00 64.00 30.00 56.50 326.000 1184 325 14 14
15 1221 - BARLAS 9 / C 12 5 10.75 14 8 12.00 17 5 15.75 19 4 18.00 62.00 22.00 56.50 326.000 1184 325 14 14
16 1205 - CELAL ŞEN 9 / B 18 5 16.75 19 5 17.75 11 8 9.00 15 9 12.75 63.00 27.00 56.25 325.000 1199 327 16 16
17 1181 - HUZEYFE ÇİPER 9 / B 20 3 19.25 16 8 14.00 10 3 9.25 14 3 13.25 60.00 17.00 55.75 323.000 1223 328 17 17
18 899 - EKİN YETKİN 9 / 0 18 4 17.00 15 7 13.25 13 9 10.75 16 6 14.50 62.00 26.00 55.50 322.000 1238 330 18 18
19 1530 - ŞEVKET APAKİ 9 / D 16 7 14.25 13 11 10.25 17 8 15.00 16 6 14.50 62.00 32.00 54.00 316.000 1308 336 19 19
20 0 - FURKAN GÖKÇEN 9 / D 17 7 15.25 13 6 11.50 15 9 12.75 15 6 13.50 60.00 28.00 53.00 312.000 1353 340 20 20
21 1384 - HACI ŞAHİN 9 / D 15 9 12.75 11 12 8.00 19 6 17.50 16 7 14.25 61.00 34.00 52.50 310.000 1387 343 21 21
22 1214 - AHMET TAHA CELLAT 9 / B 16 8 14.00 13 11 10.25 19 5 17.75 12 10 9.50 60.00 34.00 51.50 306.000 1436 347 22 22
23 1251 - HASAN ELSÜLEYMAN 9 / C 17 6 15.50 14 3 13.25 13 1 12.75 10 1 9.75 54.00 11.00 51.25 305.000 1450 348 23 23
24 1141 - BEYZA YANARDAĞ 9 / 0 17 5 15.75 14 7 12.25 12 8 10.00 14 5 12.75 57.00 25.00 50.75 303.000 1473 352 24 24
25 1063 - HALİME DEMİR 9 / 0 17 6 15.50 18 3 17.25 8 12 5.00 15 8 13.00 58.00 29.00 50.75 303.000 1473 352 24 24
26 1145 - İKBAL EFETÜRK 9 / 0 17 6 15.50 13 11 10.25 14 9 11.75 15 8 13.00 59.00 34.00 50.50 302.000 1483 354 26 26
27 1256 - MUHAMMED DEDE 9 / C 12 6 10.50 13 6 11.50 14 7 12.25 17 4 16.00 56.00 23.00 50.25 301.000 1500 355 27 27
28 1224 - M FİRAZ KE İKE 9 / C 17 6 15.50 18 3 17.25 6 3 5.25 11 1 10.75 52.00 13.00 48.75 295.000 1558 358 28 28
29 1039 - ZEYNEP ERDEM 9 / 0 16 9 13.75 15 10 12.50 10 9 7.75 16 7 14.25 57.00 35.00 48.25 293.000 1580 359 29 29
30 1199 - TAHA ÇELİK 9 / B 17 8 15.00 12 13 8.75 17 8 15.00 12 13 8.75 58.00 42.00 47.50 290.000 1612 361 30 30
31 0 - ALİ DAL 9 / B 17 8 15.00 15 10 12.50 11 4 10.00 12 9 9.75 55.00 31.00 47.25 289.000 1621 362 31 31
32 1228 - HASAN TOPKARA 9 / C 18 1 17.75 9 7 7.25 11 4 10.00 13 3 12.25 51.00 15.00 47.25 289.000 1621 362 31 31
33 0 - TAHA BULUT 9 / C 18 7 16.25 16 8 14.00 11 7 9.25 10 10 7.50 55.00 32.00 47.00 288.000 1635 364 33 33
34 1212 - HASAN SEFA UÇAR 9 / B 16 8 14.00 14 3 13.25 8 4 7.00 14 9 11.75 52.00 24.00 46.00 284.000 1669 365 34 34
35 1103 - FERAYE AKTEKİN 9 / 0 14 8 12.00 13 10 10.50 13 5 11.75 14 10 11.50 54.00 33.00 45.75 283.000 1680 366 35 35
36 122600 - HASAN KANBAZ 9 / B 19 6 17.50 18 3 17.25 9 6 7.50 4 3 3.25 50.00 18.00 45.50 282.000 1691 367 36 36
37 0 - ONUR BİLEN 9 / C 17 7 15.25 14 8 12.00 15 6 13.50 7 9 4.75 53.00 30.00 45.50 282.000 1691 367 36 36
38 1210 - AHMET GEDİK 9 / B 19 6 17.50 14 11 11.25 9 2 8.50 11 11 8.25 53.00 30.00 45.50 282.000 1691 367 36 36
39 1532 - RAMAZAN AFŞİN 9 / D 16 8 14.00 9 16 5.00 15 10 12.50 16 9 13.75 56.00 43.00 45.25 281.000 1702 370 39 39
40 0 - ÜMEYİR BATUK 9 / D 16 5 14.75 16 6 14.50 9 4 8.00 9 5 7.75 50.00 20.00 45.00 280.000 1709 371 40 40
41 1167 - HACER YILMAZ 9 / 0 8 13 4.75 16 7 14.25 13 10 10.50 17 7 15.25 54.00 37.00 44.75 279.000 1722 373 41 41
42 1247 - YASİN TOPCU 9 / C 18 3 17.25 8 8 6.00 13 5 11.75 10 1 9.75 49.00 17.00 44.75 279.000 1722 373 41 41
43 0 - ALİ ADA 9 / D 15 9 12.75 17 8 15.00 9 10 6.50 13 12 10.00 54.00 39.00 44.25 277.000 1748 375 43 43
44 0 - YUSUF BİLGÜN 9 / D 16 7 14.25 9 13 5.75 8 3 7.25 16 9 13.75 49.00 32.00 41.00 264.000 1865 376 44 44
45 1203 - EMRE SAĞ 9 / B 14 11 11.25 13 12 10.00 15 9 12.75 10 14 6.50 52.00 46.00 40.50 262.000 1873 377 45 45
46 1013 - MUSTAFA YENİGÜN 9 / C 15 8 13.00 14 8 12.00 13 8 11.00 6 7 4.25 48.00 31.00 40.25 261.000 1881 378 46 46
47 921 - MUHAMMED AYTEN 9 / D 16 7 14.25 14 9 11.75 10 12 7.00 9 8 7.00 49.00 36.00 40.00 260.000 1887 379 47 47
48 1153 - CUDİ 9 / 0 12 8 10.00 13 10 10.50 11 9 8.75 13 10 10.50 49.00 37.00 39.75 259.000 1900 380 48 48
49 1253 - FURKAN AKKILIÇ 9 / C 18 6 16.50 18 4 17.00 6 6 4.50 0 0 0.00 42.00 16.00 38.00 252.000 1950 381 49 49
50 1239 - YA EREN 9 / C 16 7 14.25 15 6 13.50 7 10 4.50 7 8 5.00 45.00 31.00 37.25 249.000 1970 382 50 50
51 1257 - DURMUŞ ŞEN 9 / C 13 10 10.50 16 9 13.75 9 12 6.00 8 4 7.00 46.00 35.00 37.25 249.000 1970 382 50 50
52 1171 - MERT TEKTE N 9 / B 13 12 10.00 13 12 10.00 8 2 7.50 12 10 9.50 46.00 36.00 37.00 248.000 1979 384 52 52
53 1615 - 9 / D 12 13 8.75 10 14 6.50 16 9 13.75 11 13 7.75 49.00 49.00 36.75 247.000 1984 385 53 53
54 0 - 0 / 0 16 9 13.75 13 12 10.00 8 17 3.75 12 13 8.75 49.00 51.00 36.25 245.000 1998 386 54 54
55 1122 - MİNA NUR ADANIR 9 / 0 13 10 10.50 14 8 12.00 5 9 2.75 13 10 10.50 45.00 37.00 35.75 243.000 2015 387 55 55
56 1503 - DENİZ BARUT 0 / 0 14 10 11.50 9 10 6.50 14 5 12.75 6 6 4.50 43.00 31.00 35.25 241.000 2032 388 56 56
57 0 - BUĞRA BOZLAK 9 / C 14 5 12.75 11 5 9.75 8 4 7.00 6 3 5.25 39.00 17.00 34.75 239.000 2042 389 57 57
58 1235 - ABDURRAZZAKABSİ 9 / C 15 8 13.00 6 8 4.00 12 8 10.00 9 5 7.75 42.00 29.00 34.75 239.000 2042 389 57 57
59 1414 - MEHMETNURİ KAYA 9 / D 10 13 6.75 15 8 13.00 12 10 9.50 8 13 4.75 45.00 44.00 34.00 236.000 2060 391 59 59
60 1088 - İSMET SA* AKTAN 9 / D 14 10 11.50 15 6 13.50 4 7 2.25 9 10 6.50 42.00 33.00 33.75 235.000 2066 392 60 60
61 0 - FATİH GÜR 9 / D 12 10 9.50 12 10 9.50 10 9 7.75 8 4 7.00 42.00 33.00 33.75 235.000 2066 392 60 60
62 0 - MUSTAFA İĞDEE 9 / D 10 14 6.50 15 9 12.75 12 11 9.25 8 13 4.75 45.00 47.00 33.25 233.000 2084 394 62 62
63 1243 - SALİH HARMANDA 9 / C 18 7 16.25 14 5 12.75 4 2 3.50 0 0 0.00 36.00 14.00 32.50 230.000 2097 395 63 63
64 1078 - EIİF SUÖÖLMEZ 9 / 0 5 9 2.75 15 6 13.50 5 6 3.50 13 3 12.25 38.00 24.00 32.00 228.000 2109 396 64 64
65 1416 - YUSUF EVCİL 9 / D 13 12 10.00 12 13 8.75 11 14 7.50 9 15 5.25 45.00 54.00 31.50 226.000 2126 397 65 65
66 1249 - MERT MERTOĞLU 9 / C 14 11 11.25 15 10 12.50 8 13 4.75 5 11 2.25 42.00 45.00 30.75 223.000 2144 398 66 66
67 1222 - ÖMER BOLAT 9 / C 15 8 13.00 11 4 10.00 5 9 2.75 6 7 4.25 37.00 28.00 30.00 220.000 2161 399 67 67
68 1215 - AHMET ARIKAN 9 / B 12 10 9.50 8 11 5.25 6 7 4.25 12 10 9.50 38.00 38.00 28.50 214.000 2181 400 68 68
69 0 - ESRA GÜL MARIK 9 / 0 9 11 6.25 12 8 10.00 4 5 2.75 10 7 8.25 35.00 31.00 27.25 209.000 2207 401 69 69
70 0 - BURAK ARISOY 9 / D 11 12 8.00 10 13 6.75 6 3 5.25 7 3 6.25 34.00 31.00 26.25 205.000 2223 402 70 70
71 953 - ÖMER FARUK MACİT 9 / C 10 15 6.25 11 14 7.50 10 15 6.25 8 17 3.75 39.00 61.00 23.75 195.000 2261 403 71 71
72 1234 - BAHO CED 9 / C 14 11 11.25 2 0 2.00 4 6 2.50 7 3 6.25 27.00 20.00 22.00 188.000 2293 404 72 72
73 53 - FADİLE KAL 9 / 0 9 13 5.75 12 10 9.50 2 23 -3.75 8 13 4.75 31.00 59.00 16.25 165.000 2378 405 73 73




