
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mersin AKDENİZ MERSİN AKDENİZ ANADOLU İHL. 21-22 Vip Yayınları 10. Sınıf Deneme-2 2737 719 107 107

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.81 9.44 9.45 11.31 8.87 9.09 12.51 6.05 11.00 11.29 7.88 9.32 46.91 32.24 38.85 255.418

İl Ortalaması 13.97 7.42 12.12 13.51 7.47 11.64 16.17 3.88 15.20 14.96 5.75 13.52 58.61 24.52 52.48 309.914
Okul Ortalaması 9.01 10.25 6.45 9.29 9.61 6.89 6.96 6.33 5.38 6.56 8.56 4.42 31.82 34.75 23.14 192.542

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 457 - BEYZA UYKULU 10 / D 12 7 10.25 9 5 7.75 18 1 17.75 15 3 14.25 54.00 16.00 50.00 300.000 946 394 1 1
2 32 - BİLAL ABTİL 10 / B 11 14 7.50 12 13 8.75 16 4 15.00 12 13 8.75 51.00 44.00 40.00 260.000 1299 479 2 2
3 686 - RABİA BOZAN 10 / D 9 8 7.00 3 6 1.50 21 1 20.75 12 6 10.50 45.00 21.00 39.75 259.000 1310 482 3 3
4 138 - MUSTAFA DÜZENLİ 10 / A 17 7 15.25 12 13 8.75 15 9 12.75 5 13 1.75 49.00 42.00 38.50 254.000 1361 492 4 4
5 575 - ZÜLEYHA SAYMEZ 10 / E 14 4 13.00 10 5 8.75 12 2 11.50 4 2 3.50 40.00 13.00 36.75 247.000 1426 506 5 5
6 920 - AHMED TAHA 10 / C 13 8 11.00 13 7 11.25 9 6 7.50 8 6 6.50 43.00 27.00 36.25 245.000 1439 509 6 6
7 364 - SABRİ SİRKECİLİ 10 / A 7 3 6.25 8 3 7.25 14 3 13.25 11 7 9.25 40.00 16.00 36.00 244.000 1448 511 7 7
8 826 - SÜREYA MUTLU 10 / E 15 9 12.75 6 5 4.75 13 7 11.25 9 7 7.25 43.00 28.00 36.00 244.000 1448 511 7 7
9 452 - HAVİN 10 / D 13 5 11.75 8 11 5.25 14 7 12.25 9 9 6.75 44.00 32.00 36.00 244.000 1448 511 7 7

10 917 - MUHAMMED DOLAŞ 10 / C 11 14 7.50 15 9 12.75 7 4 6.00 12 11 9.25 45.00 38.00 35.50 242.000 1468 519 10 10
11 548 - YEŞİM İBİŞ 10 / D 9 8 7.00 11 7 9.25 11 2 10.50 10 6 8.50 41.00 23.00 35.25 241.000 1475 521 11 11
12 997 - MUHARR M ÖZÜPAK 10 / A 12 13 8.75 10 15 6.25 16 9 13.75 10 15 6.25 48.00 52.00 35.00 240.000 1481 524 12 12
13 199 - FETİH ALKAYIŞ 10 / A 10 15 6.25 12 11 9.25 12 9 9.75 12 12 9.00 46.00 47.00 34.25 237.000 1502 528 13 13
14 934 - NESİM GÜNDÜZ 10 / B 9 16 5.00 16 9 13.75 12 5 10.75 8 13 4.75 45.00 43.00 34.25 237.000 1502 528 13 13
15 275 - EDİZ PARLAK 10 / A 12 8 10.00 7 8 5.00 14 6 12.50 8 8 6.00 41.00 30.00 33.50 234.000 1527 534 15 15
16 84 - MUAZ ARA T 10 / A 13 6 11.50 14 8 12.00 5 12 2.00 11 13 7.75 43.00 39.00 33.25 233.000 1532 536 16 16
17 102 - BERAT AYDOĞDU 10 / A 9 6 7.50 10 3 9.25 11 1 10.75 7 12 4.00 37.00 22.00 31.50 226.000 1578 540 17 17
18 669 - AZİME YAĞAN 10 / D 11 5 9.75 7 3 6.25 10 6 8.50 8 7 6.25 36.00 21.00 30.75 223.000 1608 547 18 18
19 205 - AHMET GÜNG ÖR 0 / 0 9 16 5.00 14 9 11.75 12 7 10.25 6 11 3.25 41.00 43.00 30.25 221.000 1625 553 19 19
20 742 - HAYRUNİSA A 10 / E 9 7 7.25 11 9 8.75 12 4 11.00 5 8 3.00 37.00 28.00 30.00 220.000 1630 554 20 20
21 384 - YİĞİT GEYLANİ 10 / A 8 9 5.75 14 9 11.75 6 4 5.00 9 8 7.00 37.00 30.00 29.50 218.000 1652 560 21 21
22 864 - NAZLI 10 / E 11 9 8.75 13 10 10.50 7 10 4.50 8 9 5.75 39.00 38.00 29.50 218.000 1652 560 21 21
23 344 - BİLAL ŞENOL 10 / B 8 12 5.00 12 11 9.25 11 8 9.00 9 12 6.00 40.00 43.00 29.25 217.000 1660 563 23 23
24 219 - AYHAN VARLIKLI 10 / A 8 9 5.75 12 4 11.00 8 6 6.50 8 8 6.00 36.00 27.00 29.25 217.000 1660 563 23 23
25 911 - KEMAL FEDAKAR 10 / C 9 16 5.00 10 15 6.25 15 10 12.50 9 15 5.25 43.00 56.00 29.00 216.000 1673 567 25 25
26 565 - GÜLBEYAZ ÇINAR 10 / E 14 9 11.75 11 8 9.00 4 3 3.25 5 2 4.50 34.00 22.00 28.50 214.000 1694 571 26 26
27 277 - HAFİD DOĞANAY 0 / 0 14 10 11.50 13 12 10.00 8 10 5.50 6 19 1.25 41.00 51.00 28.25 213.000 1700 572 27 27
28 979 - MERYEM TOPCU 10 / E 8 9 5.75 10 14 6.50 7 6 5.50 12 9 9.75 37.00 38.00 27.50 210.000 1722 580 28 28
29 0 - FURKAN AKBABA 10 / A 6 7 4.25 9 2 8.50 8 0 8.00 8 5 6.75 31.00 14.00 27.50 210.000 1722 580 28 28
30 670 - SENANUR YILDIZHAN 10 / D 13 8 11.00 11 13 7.75 8 4 7.00 4 9 1.75 36.00 34.00 27.50 210.000 1722 580 28 28
31 0 - FATMA NU R KANTA 10 / E 8 4 7.00 7 10 4.50 12 6 10.50 8 10 5.50 35.00 30.00 27.50 210.000 1722 580 28 28
32 760 - ESLİ 10 / E 11 7 9.25 10 11 7.25 7 2 6.50 6 7 4.25 34.00 27.00 27.25 209.000 1732 585 32 32
33 801 - ZEYNEP YİĞİT 10 / 0 8 7 6.25 7 8 5.00 8 4 7.00 10 4 9.00 33.00 23.00 27.25 209.000 1732 585 32 32
34 0 - FURKAN MELİK 10 / C 10 13 6.75 10 10 7.50 15 10 12.50 0 0 0.00 35.00 33.00 26.75 207.000 1748 587 34 34
35 641 - NİSA NUR 10 / D 12 10 9.50 9 6 7.50 4 1 3.75 8 8 6.00 33.00 25.00 26.75 207.000 1748 587 34 34
36 371 - ÖMER ALCA 10 / C 12 10 9.50 9 7 7.25 3 4 2.00 9 5 7.75 33.00 26.00 26.50 206.000 1756 590 36 36
37 870 - GÖRKEM AYHAN 10 / A 8 8 6.00 12 5 10.75 4 4 3.00 8 5 6.75 32.00 22.00 26.50 206.000 1756 590 36 36
38 272 - UĞUR Ü ÜZÜM 10 / A 6 9 3.75 11 6 9.50 6 2 5.50 8 3 7.25 31.00 20.00 26.00 204.000 1780 594 38 38
39 75 - BÜNYAMİN AKSOY 10 / A 9 16 5.00 11 14 7.50 7 5 5.75 10 9 7.75 37.00 44.00 26.00 204.000 1780 594 38 38
40 0 - SENANUR KARACA 10 / D 10 9 7.75 7 10 4.50 10 7 8.25 9 14 5.50 36.00 40.00 26.00 204.000 1780 594 38 38
41 1101 - G E 10 / E 9 10 6.50 12 9 9.75 7 3 6.25 6 10 3.50 34.00 32.00 26.00 204.000 1780 594 38 38
42 706 - RAZİYE 10 / E 11 13 7.75 7 6 5.50 9 6 7.50 7 8 5.00 34.00 33.00 25.75 203.000 1791 599 42 42
43 871 - MUHAMMET YILDIRIM 10 / A 12 11 9.25 13 12 10.00 7 12 4.00 7 18 2.50 39.00 53.00 25.75 203.000 1791 599 42 42
44 392 - FURKAN İNCE 10 / C 7 9 4.75 12 7 10.25 8 6 6.50 6 9 3.75 33.00 31.00 25.25 201.000 1802 603 44 44
45 980 - TALHA ENES KARAKAYALI 10 / B 9 12 6.00 9 12 6.00 11 11 8.25 8 13 4.75 37.00 48.00 25.00 200.000 1809 605 45 45
46 202 - MEHMET SİNAEŞ 10 / A 8 7 6.25 8 10 5.50 6 8 4.00 10 3 9.25 32.00 28.00 25.00 200.000 1809 605 45 45
47 874 - EMRE YÜCE 10 / A 10 7 8.25 5 7 3.25 8 7 6.25 9 8 7.00 32.00 29.00 24.75 199.000 1826 608 47 47
48 794 - SUDENUR TAŞKIRAN 10 / D 14 10 11.50 12 11 9.25 4 7 2.25 5 14 1.50 35.00 42.00 24.50 198.000 1834 610 48 48
49 73 - EMRE YILMAZ 10 / A 6 8 4.00 10 8 8.00 6 8 4.00 10 6 8.50 32.00 30.00 24.50 198.000 1834 610 48 48
50 167 - ABDULHALUK AKKURT 10 / A 10 7 8.25 11 12 8.00 3 3 2.25 7 4 6.00 31.00 26.00 24.50 198.000 1834 610 48 48
51 752 - İREM BUĞDAY 10 / D 7 13 3.75 8 9 5.75 8 3 7.25 9 5 7.75 32.00 30.00 24.50 198.000 1834 610 48 48
52 150 - FURKAN ÖZTÜRK 10 / A 10 14 6.50 9 16 5.00 8 11 5.25 10 10 7.50 37.00 51.00 24.25 197.000 1851 619 52 52
53 963 - MELEK KARDAŞ 10 / D 11 3 10.25 10 9 7.75 6 3 5.25 2 4 1.00 29.00 19.00 24.25 197.000 1851 619 52 52
54 148 - AHMET SİNDİ 10 / B 11 13 7.75 13 12 10.00 7 10 4.50 6 17 1.75 37.00 52.00 24.00 196.000 1858 621 54 54
55 484 - ÖMER RESUL GÖKCEN 10 / C 9 16 5.00 8 10 5.50 8 6 6.50 9 8 7.00 34.00 40.00 24.00 196.000 1858 621 54 54
56 780 - KEVSER AKBAYRAK 10 / D 9 9 6.75 10 5 8.75 7 6 5.50 5 8 3.00 31.00 28.00 24.00 196.000 1858 621 54 54
57 494 - MUSTAFA ÖZDEMİR 10 / C 9 16 5.00 9 16 5.00 9 9 6.75 10 12 7.00 37.00 53.00 23.75 195.000 1870 626 57 57
58 732 - EBRAR ŞAHİN 10 / D 8 11 5.25 7 2 6.50 11 13 7.75 6 7 4.25 32.00 33.00 23.75 195.000 1870 626 57 57
59 15 - ARAFAT ŞENCİ 10 / A 8 9 5.75 14 10 11.50 3 6 1.50 8 12 5.00 33.00 37.00 23.75 195.000 1870 626 57 57
60 633 - ŞEYDA GÜNDÜZALP 10 / E 16 7 14.25 5 6 3.50 6 1 5.75 0 0 0.00 27.00 14.00 23.50 194.000 1882 630 60 60
61 429 - YUSUF ERGİN 10 / B 9 10 6.50 8 9 5.75 8 11 5.25 7 4 6.00 32.00 34.00 23.50 194.000 1882 630 60 60
62 0 - AHMET KARAGÜZEL 10 / A 5 10 2.50 6 7 4.25 8 3 7.25 10 2 9.50 29.00 22.00 23.50 194.000 1882 630 60 60
63 0 - ALİ ÖZMEN 10 / E 11 7 9.25 8 8 6.00 7 5 5.75 4 7 2.25 30.00 27.00 23.25 193.000 1894 633 63 63
64 72 - HALİL BOZHASAN 10 / A 10 10 7.50 11 14 7.50 6 3 5.25 6 12 3.00 33.00 39.00 23.25 193.000 1894 633 63 63
65 1 - MİSAL EBLEM 10 / A 14 8 12.00 7 12 4.00 6 8 4.00 5 9 2.75 32.00 37.00 22.75 191.000 1910 639 65 65
66 943 - ELİF ORUÇ 10 / D 10 8 8.00 10 9 7.75 3 7 1.25 7 6 5.50 30.00 30.00 22.50 190.000 1916 640 66 66
67 897 - İLAYDA BOZHASAN 10 / E 14 8 12.00 10 6 8.50 1 4 0.00 4 10 1.50 29.00 28.00 22.00 188.000 1935 646 67 67
68 227 - ENVER ŞİRVANLI 10 / B 9 6 7.50 10 5 8.75 3 4 2.00 4 2 3.50 26.00 17.00 21.75 187.000 1944 647 68 68
69 947 - HEYSAM JABAKJI 10 / B 9 6 7.50 6 4 5.00 5 2 4.50 5 2 4.50 25.00 14.00 21.50 186.000 1950 649 69 69
70 719 - GÜL ÇOLAK 10 / D 8 5 6.75 12 10 9.50 0 3 -0.75 6 4 5.00 26.00 22.00 20.50 182.000 1986 657 70 70
71 965 - MERYEM POLAT 10 / E 13 7 11.25 9 10 6.50 4 2 3.50 3 16 -1.00 29.00 35.00 20.25 181.000 1993 659 71 71
72 926 - HACİ GÜNEŞ 10 / B 13 12 10.00 14 11 11.25 6 19 1.25 3 22 -2.50 36.00 64.00 20.00 180.000 2002 660 72 72
73 0 - BUKET 10 / E 8 10 5.50 6 8 4.00 8 8 6.00 6 7 4.25 28.00 33.00 19.75 179.000 2012 661 73 73
74 880 - HALİL EFE KARA 0 / 0 8 11 5.25 10 15 6.25 6 9 3.75 5 3 4.25 29.00 38.00 19.50 178.000 2020 663 74 74
75 433 - İBRAHİM TOPRAK BEY 10 / A 9 16 5.00 7 18 2.50 12 7 10.25 5 15 1.25 33.00 56.00 19.00 176.000 2036 664 75 75
76 703 - HİLAL 10 / E 10 14 6.50 8 6 6.50 3 7 1.25 7 9 4.75 28.00 36.00 19.00 176.000 2036 664 75 75
77 247 - FURKAN KALEMCİ 10 / C 5 3 4.25 8 9 5.75 2 1 1.75 9 10 6.50 24.00 23.00 18.25 173.000 2057 667 77 77
78 976 - NAZ GÜNDÜZ 10 / E 10 12 7.00 9 11 6.25 3 9 0.75 6 7 4.25 28.00 39.00 18.25 173.000 2057 667 77 77



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mersin AKDENİZ MERSİN AKDENİZ ANADOLU İHL. 21-22 Vip Yayınları 10. Sınıf Deneme-2 2737 719 107 107

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.81 9.44 9.45 11.31 8.87 9.09 12.51 6.05 11.00 11.29 7.88 9.32 46.91 32.24 38.85 255.418

İl Ortalaması 13.97 7.42 12.12 13.51 7.47 11.64 16.17 3.88 15.20 14.96 5.75 13.52 58.61 24.52 52.48 309.914
Okul Ortalaması 9.01 10.25 6.45 9.29 9.61 6.89 6.96 6.33 5.38 6.56 8.56 4.42 31.82 34.75 23.14 192.542

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 778 - FATMA GÜL YALDIZ 0 / 0 10 10 7.50 9 14 5.50 1 3 0.25 7 9 4.75 27.00 36.00 18.00 172.000 2066 670 79 79
80 883 - YUNUS ASLAN 10 / A 8 11 5.25 2 2 1.50 7 8 5.00 9 11 6.25 26.00 32.00 18.00 172.000 2066 670 79 79
81 0 - NUR 10 / E 9 8 7.00 5 5 3.75 6 8 4.00 4 4 3.00 24.00 25.00 17.75 171.000 2074 672 81 81
82 569 - FADİLE BUGUTEKİN 10 / D 7 9 4.75 6 1 5.75 4 3 3.25 6 9 3.75 23.00 22.00 17.50 170.000 2084 676 82 82
83 233 - AHMET TOKGÖZ 10 / B 3 6 1.50 11 7 9.25 3 6 1.50 6 4 5.00 23.00 23.00 17.25 169.000 2093 678 83 83
84 777 - SENA DUDAKLI 10 / D 9 14 5.50 10 14 6.50 3 7 1.25 7 12 4.00 29.00 47.00 17.25 169.000 2093 678 83 83
85 170 - MUSTAFA ÖNTÜRKLER 10 / C 9 12 6.00 13 11 10.25 0 9 -2.25 5 9 2.75 27.00 41.00 16.75 167.000 2115 682 85 85
86 86 - SÜLEYMAN YILDIZ 10 / A 8 17 3.75 10 13 6.75 4 12 1.00 8 13 4.75 30.00 55.00 16.25 165.000 2129 684 86 86
87 65 - ALPEREN ERDOĞAN 10 / B 5 16 1.00 9 15 5.25 10 5 8.75 5 15 1.25 29.00 51.00 16.25 165.000 2129 684 86 86
88 857 - NAZ GÜL 10 / D 5 6 3.50 10 7 8.25 0 3 -0.75 6 3 5.25 21.00 19.00 16.25 165.000 2129 684 86 86
89 532 - MEHMET ÇELLİK 10 / B 8 11 5.25 7 7 5.25 5 13 1.75 7 13 3.75 27.00 44.00 16.00 164.000 2142 687 89 89
90 949 - PELİN ACAR 10 / E 11 12 8.00 11 10 8.50 1 3 0.25 0 5 -1.25 23.00 30.00 15.50 162.000 2158 688 90 90
91 914 - İSA MUHAMMED 10 / C 8 14 4.50 8 16 4.00 4 3 3.25 4 5 2.75 24.00 38.00 14.50 158.000 2179 691 91 91
92 850 - BÜŞRA ALTÜN 10 / E 7 14 3.50 9 11 6.25 3 2 2.50 4 8 2.00 23.00 35.00 14.25 157.000 2189 693 92 92
93 993 - MUSTAFA KARA 10 / A 4 12 1.00 13 8 11.00 3 8 1.00 4 12 1.00 24.00 40.00 14.00 156.000 2194 694 93 93
94 330 - AHMET ÖZDAL 10 / B 2 6 0.50 7 7 5.25 7 5 5.75 3 5 1.75 19.00 23.00 13.25 153.000 2213 695 94 94
95 423 - TALAT ATEŞ 10 / C 8 17 3.75 10 15 6.25 4 13 0.75 6 16 2.00 28.00 61.00 12.75 151.000 2240 697 95 95
96 951 - GÜL TANRIVERDİ 10 / E 7 10 4.50 7 5 5.75 3 12 0.00 4 8 2.00 21.00 35.00 12.25 149.000 2256 698 96 96
97 0 - MÜCAHİT YÜKSEL 10 / C 4 10 1.50 11 9 8.75 1 6 -0.50 3 5 1.75 19.00 30.00 11.50 146.000 2274 700 97 97
98 835 - KA DR GEZ 10 / D 3 8 1.00 7 13 3.75 5 5 3.75 3 2 2.50 18.00 28.00 11.00 144.000 2294 702 98 98
99 858 - İREMNUR AKGÜÇ 10 / D 7 14 3.50 3 9 0.75 5 1 4.75 3 11 0.25 18.00 35.00 9.25 137.000 2347 704 99 99

100 132 - UMUT TURGUT 10 / B 3 14 -0.50 8 11 5.25 4 3 3.25 1 4 0.00 16.00 32.00 8.00 132.000 2390 708 100 100
101 546 - SAAD HAJHAMDO 10 / C 6 16 2.00 11 13 7.75 1 9 -1.25 0 4 -1.00 18.00 42.00 7.50 130.000 2403 709 101 101
102 841 - SERÇİN KUŞ 10 / E 5 9 2.75 5 10 2.50 0 5 -1.25 3 5 1.75 13.00 29.00 5.75 123.000 2465 710 102 102
103 913 - TALHA YILDIZ 10 / C 7 15 3.25 9 16 5.00 2 13 -1.25 2 14 -1.50 20.00 58.00 5.50 122.000 2471 711 103 103
104 688 - GÜLSE *N DAĞ 11 / C 5 15 1.25 4 20 -1.00 2 11 -0.75 7 14 3.50 18.00 60.00 3.00 112.000 2555 715 104 104
105 862 - HELİN 10 / E 3 12 0.00 6 12 3.00 1 8 -1.00 1 11 -1.75 11.00 43.00 0.25 101.000 2635 716 105 105
106 450 - SERCAN KASAP 10 / C 3 22 -2.50 2 23 -3.75 8 17 3.75 6 19 1.25 19.00 81.00 -1.25 95.000 2663 718 106 106
107 124 - MELLKE BAYCUMAN 11 / 0 3 19 -1.75 4 19 -0.75 3 14 -0.50 0 0 0.00 10.00 52.00 -3.00 88.000 2687 719 107 107



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - EA SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mersin AKDENİZ MERSİN AKDENİZ ANADOLU İHL. 21-22 Vip Yayınları 11. Sınıf Deneme-2 1661 423 72 72

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAY EA SÖZ Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.54 7.48 9.67 10.35 6.60 8.70 9.91 5.06 8.64 8.10 4.02 7.10 39.89 23.15 34.10 233.305 240.883 241.002
Şube Ortalaması 8.82 7.82 6.86 8.18 5.36 6.84 5.73 4.09 4.70 4.73 5.09 3.45 27.45 22.36 21.86 179.705 191.268 195.968

1 256 - MUHAMMET AYBEK 0 / 0 10 9 7.75 15 10 12.50 11 5 9.75 10 6 8.50 46.00 30.00 38.50 248.350 251.500 257.550 645 270 6 6 1
2 498 - GALİP YOLKESEN 0 / 0 17 7 15.25 16 8 14.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 33.00 16.00 29.00 175.450 225.800 257.150 1053 370 43 43 6
3 0 - MSA 0 / 0 12 8 10.00 13 7 11.25 4 3 3.25 3 6 1.50 32.00 24.00 26.00 180.150 210.550 228.150 1012 361 39 39 5
4 0 - M POLAT 0 / 0 12 12 9.00 15 7 13.25 2 1 1.75 0 0 0.00 29.00 20.00 24.00 164.750 200.450 225.750 1140 392 57 57 9
5 662 - ED İ 0 / 0 11 4 10.00 4 3 3.25 6 3 5.25 5 6 3.50 26.00 16.00 22.00 185.750 199.750 195.350 982 354 35 35 4
6 0 - MEHTAP ASLN 0 / 0 6 12 3.00 12 10 9.50 9 7 7.25 7 12 4.00 34.00 41.00 23.75 189.350 193.750 198.700 962 346 31 31 2
7 0 - BERDAN AYDOĞDU 0 / 0 11 9 8.75 6 2 5.50 4 0 4.00 2 1 1.75 23.00 12.00 20.00 170.050 189.950 193.250 1090 380 51 51 8
8 249 - HÜSEYİN POYRAZ 0 / 0 5 8 3.00 6 8 4.00 10 4 9.00 5 4 4.00 26.00 24.00 20.00 187.800 185.600 174.600 967 348 33 33 3
9 252 - LEYLA ÇAY 0 / 0 7 6 5.50 3 4 2.00 7 5 5.75 5 5 3.75 22.00 20.00 17.00 172.900 174.650 166.400 1064 374 46 46 7

10 0 - KEREM AKTÜRKOĞLU 0 / 0 6 11 3.25 0 0 0.00 4 12 1.00 11 14 7.50 21.00 37.00 11.75 156.300 137.950 135.750 1205 400 61 61 10
11 250 - AHMET DEMİR 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 6 4 5.00 4 2 3.50 10.00 6.00 8.50 145.900 134.000 123.000 1273 410 66 66 11



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - EA SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mersin AKDENİZ MERSİN AKDENİZ ANADOLU İHL. 21-22 Vip Yayınları 11. Sınıf Deneme-2 1661 423 72 72

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAY EA SÖZ Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.54 7.48 9.67 10.35 6.60 8.70 9.91 5.06 8.64 8.10 4.02 7.10 39.89 23.15 34.10 233.305 240.883 241.002
Şube Ortalaması 7.00 5.50 5.62 6.00 5.00 4.75 6.00 3.50 5.12 7.00 6.00 5.50 26.00 20.00 21.00 184.875 184.250 183.425

1 0 - ME 11 / 0 8 7 6.25 11 8 9.00 4 4 3.00 6 8 4.00 29.00 27.00 22.25 175.800 186.750 199.950 1050 369 42 42 2
2 0 - MUHAMMETT 11 / 0 6 4 5.00 1 2 0.50 8 3 7.25 8 4 7.00 23.00 13.00 19.75 193.950 181.750 166.900 931 338 28 28 1



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - EA SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mersin AKDENİZ MERSİN AKDENİZ ANADOLU İHL. 21-22 Vip Yayınları 11. Sınıf Deneme-2 1661 423 72 72

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAY EA SÖZ Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.54 7.48 9.67 10.35 6.60 8.70 9.91 5.06 8.64 8.10 4.02 7.10 39.89 23.15 34.10 233.305 240.883 241.002
Şube Ortalaması 9.76 7.24 7.96 8.53 7.76 6.59 6.94 4.88 5.72 5.88 6.35 4.29 31.12 26.24 24.56 192.715 203.524 205.432

1 93 - HÜSEYİN AVAN 11 / A 6 6 4.50 4 5 2.75 19 4 18.00 15 3 14.25 44.00 18.00 39.50 294.050 258.800 225.250 471 231 1 1 1
2 985 - HAMİT TURANALP 11 / A 15 8 13.00 10 14 6.50 10 5 8.75 11 13 7.75 46.00 40.00 36.00 243.700 253.750 248.800 660 276 7 7 2
3 489 - SALİH AYATA 11 / A 16 7 14.25 12 11 9.25 7 3 6.25 2 2 1.50 37.00 23.00 31.25 205.950 243.300 249.900 849 318 20 20 6
4 297 - FURKAN ŞEN 11 / A 14 10 11.50 13 5 11.75 6 2 5.50 3 5 1.75 36.00 22.00 30.50 199.450 232.900 246.650 894 327 24 24 9
5 893 - RÜSTEM 11 / A 14 9 11.75 15 6 13.50 2 2 1.50 6 3 5.25 37.00 20.00 32.00 201.050 225.250 251.650 882 325 23 23 8
6 135 - ENES AY 11 / A 12 8 10.00 5 1 4.75 9 2 8.50 5 3 4.25 31.00 14.00 27.50 210.350 223.600 215.350 822 310 16 16 4
7 462 - ALİ 11 / A 8 4 7.00 10 7 8.25 8 4 7.00 10 4 9.00 36.00 19.00 31.25 225.300 220.000 222.750 748 292 13 13 3
8 576 - MUHAMMET BİÇER 11 / A 12 4 11.00 9 15 5.25 8 7 6.25 8 13 4.75 37.00 39.00 27.25 205.100 219.450 217.250 856 320 21 21 7
9 708 - YUSUFSUF OĞUZUZ 11 / A 12 7 10.25 7 15 3.25 9 6 7.50 7 7 5.25 35.00 35.00 26.25 208.150 216.750 207.400 834 313 17 17 5

10 894 - VAKSAM 11 / A 11 3 10.25 7 12 4.00 9 11 6.25 8 16 4.00 35.00 42.00 24.50 196.150 209.900 204.950 918 333 27 27 10
11 849 - MUHAMMED ÖZEL 11 / A 14 8 12.00 9 5 7.75 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 13.00 19.75 153.900 189.600 206.650 1228 405 65 65 15
12 0 - MEHMET K 11 / A 4 7 2.25 3 6 1.50 12 5 10.75 4 4 3.00 23.00 22.00 17.50 184.450 181.000 160.650 989 356 36 36 11
13 0 - ÜLKÜCÜ TA 11 / A 7 8 5.00 16 4 15.00 1 4 0.00 3 4 2.00 27.00 20.00 22.00 156.800 179.000 212.000 1201 399 60 60 13
14 87 - EMİRHAN KAPLAN 11 / A 2 5 0.75 9 11 6.25 10 8 8.00 3 3 2.25 24.00 27.00 17.25 170.250 171.750 167.900 1088 379 50 50 12
15 96 - HARUN UYANIK 11 / A 7 10 4.50 8 10 5.50 4 6 2.50 1 8 -1.00 20.00 34.00 11.50 133.500 153.400 160.000 1371 414 69 69 16
16 5681 - ANDRES CORNELİUS 11 / A 6 8 4.00 8 5 6.75 0 2 -0.50 3 6 1.50 17.00 21.00 11.75 131.700 143.500 159.450 1385 415 70 70 17
17 0 - RIDVAN YILMAZ 11 / A 6 11 3.25 0 0 0.00 4 12 1.00 11 14 7.50 21.00 37.00 11.75 156.300 137.950 135.750 1205 400 61 61 14



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - EA SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mersin AKDENİZ MERSİN AKDENİZ ANADOLU İHL. 21-22 Vip Yayınları 11. Sınıf Deneme-2 1661 423 72 72

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAY EA SÖZ Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.54 7.48 9.67 10.35 6.60 8.70 9.91 5.06 8.64 8.10 4.02 7.10 39.89 23.15 34.10 233.305 240.883 241.002
Şube Ortalaması 8.25 6.31 6.67 7.69 6.44 6.08 7.81 3.69 6.89 5.56 7.31 3.73 29.31 23.75 23.38 190.881 200.156 198.369

1 125 - M ALİ AYDIN 11 / B 11 3 10.25 8 2 7.50 13 0 13.00 10 3 9.25 42.00 8.00 40.00 267.950 268.050 255.950 561 249 4 4 1
2 379 - METEHAN DAŞLI 11 / B 15 7 13.25 13 4 12.00 9 6 7.50 6 6 4.50 43.00 23.00 37.25 231.200 259.450 269.350 721 286 9 9 2
3 620 - METEHAN KA AKIŞ 11 / B 12 10 9.50 13 4 12.00 9 0 9.00 6 7 4.25 40.00 21.00 34.75 225.950 246.800 253.400 742 290 11 11 3
4 136 - ERDEM GÜNEŞ 11 / B 12 7 10.25 7 10 4.50 13 5 11.75 7 13 3.75 39.00 35.00 30.25 225.500 240.700 224.750 745 291 12 12 4
5 97 - MUSTAFA SUSAM 11 / B 8 7 6.25 13 6 11.50 7 2 6.50 0 1 -0.25 28.00 16.00 24.00 176.750 205.150 216.150 1043 368 41 41 11
6 185 - AHMET ALEMDAR 11 / B 10 6 8.50 9 11 6.25 8 5 6.75 5 16 1.00 32.00 38.00 22.50 181.550 204.350 203.250 999 359 38 38 9
7 32 - MYUSUF BİÇER 11 / B 15 10 12.50 13 12 10.00 0 1 -0.25 4 11 1.25 32.00 34.00 23.50 165.400 200.650 223.200 1132 389 56 56 14
8 570 - NAFİZ OSMANEROL 11 / B 6 7 4.25 6 10 3.50 11 4 10.00 7 4 6.00 30.00 25.00 23.75 207.000 200.150 185.850 842 317 19 19 5
9 226 - FURKAN YAMAN 11 / B 6 5 4.75 1 2 0.50 13 4 12.00 5 8 3.00 25.00 19.00 20.25 197.200 198.050 172.750 910 331 26 26 6

10 180 - UMUT SÜT 11 / B 9 4 8.00 9 2 8.50 4 6 2.50 9 12 6.00 31.00 24.00 25.00 188.500 195.900 209.100 964 347 32 32 7
11 424 - REPUBLIC OFFENERBAH 11 / B 10 8 8.00 9 16 5.00 4 6 2.50 9 8 7.00 32.00 38.00 22.50 186.900 186.700 192.200 972 351 34 34 8
12 0 - OSMAN 11 / B 8 15 4.25 11 11 8.25 8 7 6.25 3 6 1.50 30.00 39.00 20.25 171.950 186.100 190.500 1070 376 48 48 12
13 122 - YUSUF K 11 / B 5 4 4.00 8 6 6.50 4 3 3.25 5 3 4.25 22.00 16.00 18.00 166.300 168.450 175.600 1123 388 55 55 13
14 339 - FURKAN ÜNSAL 11 / B 1 1 0.75 0 0 0.00 8 6 6.50 11 13 7.75 20.00 20.00 15.00 179.350 154.650 140.350 1019 363 40 40 10
15 0 - ZOU N FAN 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 9 0 9.00 1 0 1.00 10.00 0.00 10.00 154.000 150.600 130.800 1225 404 64 64 15
16 500 - EMRE BULAT 11 / B 4 7 2.25 3 7 1.25 5 4 4.00 1 6 -0.50 13.00 24.00 7.00 128.600 136.750 130.700 1407 416 71 71 16



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - EA SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mersin AKDENİZ MERSİN AKDENİZ ANADOLU İHL. 21-22 Vip Yayınları 11. Sınıf Deneme-2 1661 423 72 72

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAY EA SÖZ Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.54 7.48 9.67 10.35 6.60 8.70 9.91 5.06 8.64 8.10 4.02 7.10 39.89 23.15 34.10 233.305 240.883 241.002
Şube Ortalaması 10.91 5.27 9.59 8.45 4.82 7.25 8.55 4.36 7.45 6.73 6.09 5.20 34.64 20.55 29.50 213.550 225.655 225.205

1 123 - İREM ER YETER 11 / C 15 9 12.75 14 6 12.50 12 5 10.75 10 7 8.25 51.00 27.00 44.25 268.400 283.400 287.250 558 248 3 3 2
2 103 - RUMEYSA TEKBAŞ 11 / C 14 6 12.50 11 6 9.50 13 5 11.75 13 8 11.00 51.00 25.00 44.75 281.850 283.350 278.400 499 235 2 2 1
3 564 - BÜŞRA 11 / C 11 5 9.75 7 4 6.00 13 3 12.25 11 6 9.50 42.00 18.00 37.50 260.650 257.000 243.250 582 254 5 5 3
4 361 - TUBANUR KOÇ 11 / C 16 9 13.75 14 4 13.00 7 3 6.25 4 5 2.75 41.00 21.00 35.75 218.600 255.100 269.950 782 299 15 15 6
5 683 - DİLEK KANBAZ 11 / C 11 11 8.25 14 9 11.75 11 11 8.25 10 14 6.50 46.00 45.00 34.75 229.550 239.700 247.400 729 287 10 10 4
6 461 - ELİF TÜRKMEN 11 / C 12 3 11.25 7 4 6.00 9 2 8.50 6 4 5.00 34.00 13.00 30.75 220.900 235.850 230.350 773 297 14 14 5
7 402 - E 11 / C 14 3 13.25 6 5 4.75 4 2 3.50 0 2 -0.50 24.00 12.00 21.00 168.100 204.650 207.400 1107 384 53 53 10
8 974 - NAZAR TEMUR 11 / C 9 3 8.25 5 4 4.00 8 7 6.25 8 9 5.75 30.00 23.00 24.25 199.200 202.600 197.650 899 328 25 25 7
9 775 - E SC 11 / C 8 5 6.75 6 4 5.00 6 2 5.50 7 4 6.00 27.00 15.00 23.25 193.700 194.150 193.050 934 339 29 29 8

10 245 - RAVZA ASLAN 11 / C 6 2 5.50 3 3 2.25 9 3 8.25 2 4 1.00 20.00 12.00 17.00 172.050 183.450 170.250 1069 375 47 47 9
11 508 - N K 11 / C 4 2 3.50 6 4 5.00 2 5 0.75 3 4 2.00 15.00 15.00 11.25 136.050 142.950 152.300 1349 412 67 67 11



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - EA SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mersin AKDENİZ MERSİN AKDENİZ ANADOLU İHL. 21-22 Vip Yayınları 11. Sınıf Deneme-2 1661 423 72 72

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAY EA SÖZ Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.54 7.48 9.67 10.35 6.60 8.70 9.91 5.06 8.64 8.10 4.02 7.10 39.89 23.15 34.10 233.305 240.883 241.002
Şube Ortalaması 11.40 11.00 8.65 12.20 10.60 9.55 6.00 6.80 4.30 1.20 4.80 0.00 30.80 33.20 22.50 170.000 200.490 212.040

1 16 - BOZKURT 11 / D 13 6 11.50 17 7 15.25 9 6 7.50 0 0 0.00 39.00 19.00 34.25 207.800 251.400 268.450 836 315 18 18 1
2 94 - SULTAN SÜLEYMANHAN 11 / D 13 8 11.00 12 4 11.00 8 6 6.50 0 0 0.00 33.00 18.00 28.50 192.300 229.700 239.600 944 341 30 30 2
3 904 - MUST F KÜRTÜL 11 / D 11 11 8.25 15 10 12.50 5 3 4.25 0 0 0.00 31.00 24.00 25.00 174.350 207.500 225.650 1060 371 44 44 3
4 81 - NEBİ TAY 11 / D 14 11 11.25 12 12 9.00 2 0 2.00 2 3 1.25 30.00 26.00 23.50 171.550 202.850 218.250 1075 378 49 49 4
5 278 - ABDÜLKADİR GKCN 11 / D 6 19 1.25 5 20 0.00 6 19 1.25 4 21 -1.25 21.00 79.00 1.25 104.000 111.000 108.250 1559 419 72 72 5



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - EA SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mersin AKDENİZ MERSİN AKDENİZ ANADOLU İHL. 21-22 Vip Yayınları 11. Sınıf Deneme-2 1661 423 72 72

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAY EA SÖZ Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.54 7.48 9.67 10.35 6.60 8.70 9.91 5.06 8.64 8.10 4.02 7.10 39.89 23.15 34.10 233.305 240.883 241.002
Şube Ortalaması 12.25 6.88 10.53 12.12 8.75 9.94 3.00 2.88 2.28 1.50 1.38 1.16 28.88 19.88 23.91 172.138 203.300 220.144

1 541 - SAFİYE KOCA 11 / E 15 8 13.00 15 8 13.00 11 4 10.00 3 2 2.50 44.00 22.00 38.50 235.100 270.800 277.400 704 284 8 8 1
2 304 - TUĞBA A 11 / E 11 3 10.25 11 10 8.50 6 5 4.75 2 2 1.50 30.00 20.00 25.00 183.550 211.200 219.450 993 358 37 37 2
3 143 - HAYAT BALCİ 11 / E 14 7 12.25 14 8 12.00 2 5 0.75 0 0 0.00 30.00 20.00 25.00 167.250 208.600 233.350 1111 386 54 54 4
4 394 - YASEMİN BİLİR 11 / E 14 4 13.00 10 10 7.50 3 5 1.75 2 2 1.50 29.00 21.00 23.75 174.150 206.650 219.300 1062 372 45 45 3
5 283 - YAZGI K 11 / E 12 4 11.00 8 4 7.00 2 3 1.25 2 2 1.50 24.00 13.00 20.75 164.050 191.550 204.200 1145 393 58 58 5
6 998 - RUKİYE TOMAK 11 / E 12 7 10.25 14 11 11.25 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 18.00 21.50 155.300 191.350 216.100 1217 403 63 63 7
7 906 - BÜŞRA D 11 / E 10 10 7.50 15 6 13.50 0 0 0.00 2 0 2.00 27.00 16.00 23.00 161.800 187.700 217.400 1160 397 59 59 6
8 628 - NESLİ TURAN 11 / E 10 12 7.00 10 13 6.75 0 1 -0.25 1 3 0.25 21.00 29.00 13.75 135.900 158.550 173.950 1353 413 68 68 8



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - EA SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mersin AKDENİZ MERSİN AKDENİZ ANADOLU İHL. 21-22 Vip Yayınları 11. Sınıf Deneme-2 1661 423 72 72

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAY EA SÖZ Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.54 7.48 9.67 10.35 6.60 8.70 9.91 5.06 8.64 8.10 4.02 7.10 39.89 23.15 34.10 233.305 240.883 241.002
Şube Ortalaması 12.00 9.00 9.75 5.00 1.00 4.75 6.00 3.00 5.25 7.00 3.00 6.25 30.00 16.00 26.00 202.800 208.700 207.600

1 972 - ABDULKADİR KU*AN 11 / F 12 9 9.75 5 1 4.75 6 3 5.25 7 3 6.25 30.00 16.00 26.00 202.800 208.700 207.600 872 321 22 22 1



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - EA SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mersin AKDENİZ MERSİN AKDENİZ ANADOLU İHL. 21-22 Vip Yayınları 11. Sınıf Deneme-2 1661 423 72 72

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAY EA SÖZ Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.54 7.48 9.67 10.35 6.60 8.70 9.91 5.06 8.64 8.10 4.02 7.10 39.89 23.15 34.10 233.305 240.883 241.002
Şube Ortalaması 8.00 16.00 4.00 8.00 13.00 4.75 8.00 8.00 6.00 5.00 10.00 2.50 29.00 47.00 17.25 168.200 174.200 171.450

1 6 - MAHMUT 11 / M 8 16 4.00 8 13 4.75 8 8 6.00 5 10 2.50 29.00 47.00 17.25 168.200 174.200 171.450 1104 383 52 52 1



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mersin AKDENİZ MERSİN AKDENİZ ANADOLU İHL. 21-22 Vip Yayınları 9. Sınıf Deneme-2 2184 480 80 80

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 12.95 9.35 10.61 13.22 8.30 11.15 12.66 5.91 11.18 9.58 9.16 7.29 48.41 32.71 40.23 260.919
Şube Ortalaması 12.00 10.50 9.38 11.50 9.50 9.12 7.50 8.00 5.50 6.50 7.50 4.62 37.50 35.50 28.62 214.500

1 0 - ŞİMŞEK V 0 / 0 15 9 12.75 15 9 12.75 9 7 7.25 7 8 5.00 46.00 33.00 37.75 251.000 1159 358 16 16 1
2 1253 - FURKAN AKKILIÇ 0 / 0 9 12 6.00 8 10 5.50 6 9 3.75 6 7 4.25 29.00 38.00 19.50 178.000 1752 455 60 60 2



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mersin AKDENİZ MERSİN AKDENİZ ANADOLU İHL. 21-22 Vip Yayınları 9. Sınıf Deneme-2 2184 480 80 80

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 12.95 9.35 10.61 13.22 8.30 11.15 12.66 5.91 11.18 9.58 9.16 7.29 48.41 32.71 40.23 260.919
Şube Ortalaması 9.95 10.67 7.29 11.62 8.76 9.43 7.81 6.71 6.13 7.10 10.33 4.51 36.48 36.48 27.36 209.429

1 1142 - YAMAN 9 / A 15 9 12.75 19 5 17.75 15 6 13.50 14 8 12.00 63.00 28.00 56.00 324.000 567 252 1 1 1
2 1000 - ESMA NUR UÇAR 9 / A 14 9 11.75 19 5 17.75 15 7 13.25 13 10 10.50 61.00 31.00 53.25 313.000 651 274 2 2 2
3 1020 - HÜMEYRA ARIK 9 / A 12 12 9.00 16 9 13.75 19 2 18.50 11 6 9.50 58.00 29.00 50.75 303.000 741 292 4 4 3
4 1003 - POLAT PLT 9 / A 17 5 15.75 11 5 9.75 13 3 12.25 4 3 3.25 45.00 16.00 41.00 264.000 1052 339 10 10 4
5 1057 - CANSU DURU 9 / A 13 10 10.50 12 11 9.25 7 0 7.00 13 7 11.25 45.00 28.00 38.00 252.000 1149 357 15 15 5
6 1076 - SULEF MELİK 9 / A 9 13 5.75 11 10 8.50 14 6 12.50 9 11 6.25 43.00 40.00 33.00 232.000 1329 386 25 25 6
7 1080 - HELİN ORHAN 9 / A 13 9 10.75 12 9 9.75 7 8 5.00 7 9 4.75 39.00 35.00 30.25 221.000 1424 407 34 34 7
8 1039 - ZEYNEP BİLEN 9 / A 10 11 7.25 10 9 7.75 10 8 8.00 7 11 4.25 37.00 39.00 27.25 209.000 1517 427 41 41 8
9 1100 - ESMANUR İNAL 9 / A 11 9 8.75 10 12 7.00 4 6 2.50 8 8 6.00 33.00 35.00 24.25 197.000 1621 441 51 51 9

10 1063 - HALİME DEMİR 9 / A 11 11 8.25 11 11 8.25 6 1 5.75 5 12 2.00 33.00 35.00 24.25 197.000 1621 441 51 51 9
11 1103 - FERAYE AKTEKİN 9 / A 9 10 6.50 15 10 12.50 6 5 4.75 1 4 0.00 31.00 29.00 23.75 195.000 1638 445 54 54 11
12 1122 - NUR 9 / A 6 14 2.50 13 7 11.25 4 6 2.50 9 9 6.75 32.00 36.00 23.00 192.000 1661 448 56 56 12
13 1087 - ESRA 9 / A 8 10 5.50 14 7 12.25 2 7 0.25 8 12 5.00 32.00 36.00 23.00 192.000 1661 448 56 56 12
14 899 - E Y 9 / A 7 12 4.00 9 5 7.75 5 9 2.75 6 10 3.50 27.00 36.00 18.00 172.000 1804 461 65 65 14
15 1149 - FADİLE KAL 9 / A 9 11 6.25 12 11 9.25 4 18 -0.50 7 16 3.00 32.00 56.00 18.00 172.000 1804 461 65 65 14
16 1141 - FATMA BEYZAYANARDAĞ 9 / A 7 8 5.00 11 7 9.25 3 7 1.25 4 7 2.25 25.00 29.00 17.75 171.000 1809 463 67 67 16
17 1099 - NUR TURAN 9 / A 10 12 7.00 6 7 4.25 6 10 3.50 6 12 3.00 28.00 41.00 17.75 171.000 1809 463 67 67 16
18 1026 - NUR SONKUR 9 / A 7 17 2.75 7 9 4.75 8 10 5.50 7 13 3.75 29.00 49.00 16.75 167.000 1841 466 69 69 18
19 1145 - İKBAL EFETÜRK 9 / A 10 10 7.50 11 10 8.50 5 14 1.50 3 17 -1.25 29.00 51.00 16.25 165.000 1854 467 70 70 19
20 1167 - HACER LILMAZ 9 / A 7 14 3.50 12 12 9.00 3 4 2.00 5 17 0.75 27.00 47.00 15.25 161.000 1880 472 75 75 20
21 1153 - CUDİ FOTAİNA 9 / A 4 8 2.00 3 13 -0.25 8 4 7.00 2 15 -1.75 17.00 40.00 7.00 128.000 2028 478 80 80 21



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mersin AKDENİZ MERSİN AKDENİZ ANADOLU İHL. 21-22 Vip Yayınları 9. Sınıf Deneme-2 2184 480 80 80

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 12.95 9.35 10.61 13.22 8.30 11.15 12.66 5.91 11.18 9.58 9.16 7.29 48.41 32.71 40.23 260.919
Şube Ortalaması 11.68 11.37 8.84 13.84 9.00 11.59 10.32 5.00 9.07 6.53 9.26 4.21 42.37 34.63 33.71 234.842

1 1189 - AHMET KILIÇ 9 / B 15 9 12.75 19 6 17.50 16 5 14.75 9 12 6.00 59.00 32.00 51.00 304.000 726 290 3 3 1
2 1208 - YUSUF SAMİ PAKÖZ 9 / B 14 10 11.50 15 9 12.75 15 7 13.25 8 13 4.75 52.00 39.00 42.25 269.000 999 330 5 5 2
3 1209 - AHMET EMRE YARAN 9 / B 14 10 11.50 16 9 13.75 13 9 10.75 9 12 6.00 52.00 40.00 42.00 268.000 1014 333 6 6 3
4 1190 - AHMET ÜSTÜN 9 / B 16 8 14.00 15 9 12.75 11 5 9.75 8 10 5.50 50.00 32.00 42.00 268.000 1014 333 6 6 3
5 1173 - MAHMUT KAYA 9 / B 14 8 12.00 14 8 12.00 10 5 8.75 10 10 7.50 48.00 31.00 40.25 261.000 1078 342 12 12 5
6 1213 - YUSUF SÜRMELİ 9 / B 9 15 5.25 14 11 11.25 14 8 12.00 14 11 11.25 51.00 45.00 39.75 259.000 1093 348 13 13 6
7 1205 - CELAL ŞEN 9 / B 11 13 7.75 17 7 15.25 9 5 7.75 6 3 5.25 43.00 28.00 36.00 244.000 1222 366 18 18 7
8 1195 - M EMİN BAK 9 / B 10 8 8.00 13 4 12.00 14 1 13.75 3 9 0.75 40.00 22.00 34.50 238.000 1276 377 22 22 8
9 1171 - MERT TEKTEN 9 / B 15 9 12.75 14 11 11.25 5 5 3.75 7 7 5.25 41.00 32.00 33.00 232.000 1329 386 25 25 9

10 1185 - M BATUHAN EYİGÜN 9 / B 9 11 6.25 9 11 6.25 15 4 14.00 7 3 6.25 40.00 29.00 32.75 231.000 1339 389 27 27 10
11 1181 - HUZEYFE ÇİPER 9 / B 15 10 12.50 14 6 12.50 6 4 5.00 5 10 2.50 40.00 30.00 32.50 230.000 1344 390 28 28 11
12 1203 - EMRE SAĞ 9 / B 12 12 9.00 11 14 7.50 13 4 12.00 7 17 2.75 43.00 47.00 31.25 225.000 1386 399 32 32 12
13 1210 - AHMET GEDİİ 9 / B 11 13 7.75 13 12 10.00 10 4 9.00 6 11 3.25 40.00 40.00 30.00 220.000 1432 410 36 36 13
14 1214 - AHMET TAHA CELLAT 9 / B 10 13 6.75 11 8 9.00 12 3 11.25 5 11 2.25 38.00 35.00 29.25 217.000 1461 416 38 38 14
15 1184 - BEDİRHAN YILDIRIM 9 / B 9 13 5.75 16 7 14.25 6 10 3.50 8 9 5.75 39.00 39.00 29.25 217.000 1461 416 38 38 14
16 0 - ALİ DAL 9 / B 8 9 5.75 11 9 8.75 13 2 12.50 4 9 1.75 36.00 29.00 28.75 215.000 1476 420 40 40 16
17 0 - AHMET ARIKAN 9 / B 11 14 7.50 17 5 15.75 3 3 2.25 4 13 0.75 35.00 35.00 26.25 205.000 1556 430 43 43 17
18 1207 - FURKAN KAHRAMAN 9 / B 10 15 6.25 13 11 10.25 8 10 5.50 4 6 2.50 35.00 42.00 24.50 198.000 1612 439 50 50 18
19 0 - TAHA ÇELİK 9 / B 9 16 5.00 11 14 7.50 3 1 2.75 0 0 0.00 23.00 31.00 15.25 161.000 1880 472 75 75 19



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mersin AKDENİZ MERSİN AKDENİZ ANADOLU İHL. 21-22 Vip Yayınları 9. Sınıf Deneme-2 2184 480 80 80

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 12.95 9.35 10.61 13.22 8.30 11.15 12.66 5.91 11.18 9.58 9.16 7.29 48.41 32.71 40.23 260.919
Şube Ortalaması 10.44 8.31 8.36 11.44 7.69 9.52 7.94 6.06 6.42 5.00 6.12 3.47 34.81 28.19 27.77 211.062

1 1221 - MUSA BARLAS 9 / C 6 9 3.75 15 6 13.50 10 5 8.75 13 6 11.50 44.00 26.00 37.50 250.000 1170 359 17 17 1
2 1224 - M FİRAZ İKE 9 / C 11 12 8.00 16 6 14.50 7 1 6.75 9 9 6.75 43.00 28.00 36.00 244.000 1222 366 18 18 2
3 1256 - MUHAMMED DEDE 9 / C 13 5 11.75 14 6 12.50 9 3 8.25 5 7 3.25 41.00 21.00 35.75 243.000 1230 368 20 20 3
4 1240 - TAHA BULUT 9 / C 11 6 9.50 12 9 9.75 15 6 13.50 3 6 1.50 41.00 27.00 34.25 237.000 1287 378 23 23 4
5 1228 - HASAN TOPKARA 9 / C 8 7 6.25 7 6 5.50 13 4 12.00 9 3 8.25 37.00 20.00 32.00 228.000 1360 392 29 29 5
6 1251 - HASAN ELSÜLEYMAN 9 / C 13 3 12.25 5 5 3.75 13 2 12.50 3 0 3.00 34.00 10.00 31.50 226.000 1374 396 30 30 6
7 1252 - MUSTAFA YENİGÜN 9 / C 10 5 8.75 13 4 12.00 8 9 5.75 7 8 5.00 38.00 26.00 31.50 226.000 1374 396 30 30 6
8 1222 - ÖMER BOLAT 9 / C 14 7 12.25 9 4 8.00 9 10 6.50 6 9 3.75 38.00 30.00 30.50 222.000 1417 404 33 33 8
9 959 - YUSUF EFE TIRAŞÇI 9 / C 14 6 12.50 11 8 9.00 8 3 7.25 2 2 1.50 35.00 19.00 30.25 221.000 1424 407 34 34 9

10 1226 - HASAN KANBAZ 9 / C 10 11 7.25 15 8 13.00 5 4 4.00 3 2 2.50 33.00 25.00 26.75 207.000 1537 428 42 42 10
11 1247 - YASİN TOPCU 9 / C 9 8 7.00 9 6 7.50 9 6 7.50 5 6 3.50 32.00 26.00 25.50 202.000 1575 433 45 45 11
12 1243 - SALİH HARMANDA 9 / C 10 6 8.50 15 6 13.50 3 2 2.50 1 0 1.00 29.00 14.00 25.50 202.000 1575 433 45 45 11
13 953 - ÖMER FARUK MACİT 9 / C 11 13 7.75 11 14 7.50 7 18 2.50 6 19 1.25 35.00 64.00 19.00 176.000 1771 456 61 61 13
14 1234 - GİZLİ ŞAHISSİNS 9 / C 11 12 8.00 11 14 7.50 4 4 3.00 0 0 0.00 26.00 30.00 18.50 174.000 1784 458 62 62 14
15 1257 - DURMUŞ ŞEN 9 / C 8 12 5.00 11 11 8.25 4 10 1.50 3 7 1.25 26.00 40.00 16.00 164.000 1859 468 71 71 15
16 1249 - MER T MERTOĞLU 9 / C 8 11 5.25 9 10 6.50 3 10 0.50 5 14 1.50 25.00 45.00 13.75 155.000 1907 476 78 78 16



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mersin AKDENİZ MERSİN AKDENİZ ANADOLU İHL. 21-22 Vip Yayınları 9. Sınıf Deneme-2 2184 480 80 80

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 12.95 9.35 10.61 13.22 8.30 11.15 12.66 5.91 11.18 9.58 9.16 7.29 48.41 32.71 40.23 260.919
Şube Ortalaması 10.00 11.00 7.25 12.00 10.00 9.50 6.00 5.00 4.75 6.00 8.00 4.00 34.00 34.00 25.50 202.000

1 0 - ONUR BİLEN 9 / Ç 10 11 7.25 12 10 9.50 6 5 4.75 6 8 4.00 34.00 34.00 25.50 202.000 1575 433 45 45 1



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mersin AKDENİZ MERSİN AKDENİZ ANADOLU İHL. 21-22 Vip Yayınları 9. Sınıf Deneme-2 2184 480 80 80

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 12.95 9.35 10.61 13.22 8.30 11.15 12.66 5.91 11.18 9.58 9.16 7.29 48.41 32.71 40.23 260.919
Şube Ortalaması 10.24 11.29 7.42 11.95 9.62 9.55 7.29 8.86 5.07 5.95 9.48 3.58 35.43 39.24 25.62 202.476

1 1298 - ENES AKTAŞ 9 / D 14 6 12.50 17 5 15.75 11 7 9.25 6 6 4.50 48.00 24.00 42.00 268.000 1014 333 6 6 1
2 1385 - İ CEVAHİR ÖZER 9 / D 19 6 17.50 13 6 11.50 9 9 6.75 7 4 6.00 48.00 25.00 41.75 267.000 1023 336 9 9 2
3 1218 - FATİH GÜR 9 / D 16 8 14.00 11 4 10.00 11 3 10.25 7 2 6.50 45.00 17.00 40.75 263.000 1061 340 11 11 3
4 1384 - HACIŞAHİN 9 / D 11 11 8.25 14 10 11.50 14 7 12.25 8 6 6.50 47.00 34.00 38.50 254.000 1132 356 14 14 4
5 1530 - ŞEVKET APAKİ 9 / D 12 11 9.25 14 6 12.50 8 10 5.50 11 11 8.25 45.00 38.00 35.50 242.000 1237 371 21 21 5
6 1295 - ÜMEYİR BATUK 9 / D 14 8 12.00 14 7 12.25 8 6 6.50 5 9 2.75 41.00 30.00 33.50 234.000 1311 384 24 24 6
7 921 - MUHAMMED AYTEN 9 / D 8 15 4.25 14 11 11.25 10 7 8.25 7 4 6.00 39.00 37.00 29.75 219.000 1440 414 37 37 7
8 1088 - İSMET SADİ AKTAN 9 / D 12 9 9.75 14 6 12.50 4 8 2.00 3 5 1.75 33.00 28.00 26.00 204.000 1565 432 44 44 8
9 1458 - M BURAK ARISOY 9 / D 14 10 11.50 13 11 10.25 2 7 0.25 5 6 3.50 34.00 34.00 25.50 202.000 1575 433 45 45 9

10 1508 - EFE ARSLAN 9 / D 10 15 6.25 16 9 13.75 8 16 4.00 6 19 1.25 40.00 59.00 25.25 201.000 1586 437 49 49 10
11 1416 - YUSUF EVCİL 9 / D 11 13 7.75 8 16 4.00 11 5 9.75 7 17 2.75 37.00 51.00 24.25 197.000 1621 441 51 51 11
12 1414 - MEHMETNURİ KAYA 9 / D 10 7 8.25 13 8 11.00 4 7 2.25 4 9 1.75 31.00 31.00 23.25 193.000 1656 446 55 55 12
13 1532 - RAMAZAN AFŞİN 9 / D 7 13 3.75 8 7 6.25 7 10 4.50 8 5 6.75 30.00 35.00 21.25 185.000 1707 453 58 58 13
14 1586 - İBRAHİM AKSAY 9 / D 6 2 5.50 12 10 9.50 4 8 2.00 3 0 3.00 25.00 20.00 20.00 180.000 1741 454 59 59 14
15 1503 - DENİZ BARUT 9 / D 7 11 4.25 12 7 10.25 5 13 1.75 5 11 2.25 29.00 42.00 18.50 174.000 1784 458 62 62 15
16 987 - MUSTAFA İĞDE 9 / D 7 17 2.75 10 13 6.75 5 14 1.50 10 11 7.25 32.00 55.00 18.25 173.000 1795 460 64 64 16
17 1584 - HÜSEYİN İĞDE 9 / D 10 15 6.25 11 14 7.50 5 11 2.25 2 8 0.00 28.00 48.00 16.00 164.000 1859 468 71 71 17
18 1615 - HÜSEYİN 9 / D 9 11 6.25 7 11 4.25 5 8 3.00 6 15 2.25 27.00 45.00 15.75 163.000 1867 470 73 73 18
19 1316 - YUSUF BİLGÜN 9 / D 6 17 1.75 12 13 8.75 4 4 3.00 5 12 2.00 27.00 46.00 15.50 162.000 1875 471 74 74 19
20 1614 - M ENSAR BUĞAN 9 / D 6 18 1.50 12 13 8.75 11 14 7.50 3 22 -2.50 32.00 67.00 15.25 161.000 1880 472 75 75 20
21 1307 - ALİ ADA 9 / D 6 14 2.50 6 15 2.25 7 12 4.00 7 17 2.75 26.00 58.00 11.50 146.000 1948 477 79 79 21



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mersin AKDENİZ MERSİN AKDENİZ ANADOLU İHL. 21-22 Vip Yayınları 9. Sınıf Deneme-2 2184 480 80 80

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 12.95 9.35 10.61 13.22 8.30 11.15 12.66 5.91 11.18 9.58 9.16 7.29 48.41 32.71 40.23 260.919

İl Ortalaması 14.88 7.83 12.92 15.76 6.75 14.08 17.22 3.92 16.24 13.11 7.35 11.27 60.98 25.85 54.51 318.048
Okul Ortalaması 10.59 10.53 7.96 12.20 8.86 9.98 8.26 6.75 6.58 6.21 8.91 3.98 37.26 35.05 28.50 214.000

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 1142 - YAMAN 9 / A 15 9 12.75 19 5 17.75 15 6 13.50 14 8 12.00 63.00 28.00 56.00 324.000 567 252 1 1
2 1000 - ESMA NUR UÇAR 9 / A 14 9 11.75 19 5 17.75 15 7 13.25 13 10 10.50 61.00 31.00 53.25 313.000 651 274 2 2
3 1189 - AHMET KILIÇ 9 / B 15 9 12.75 19 6 17.50 16 5 14.75 9 12 6.00 59.00 32.00 51.00 304.000 726 290 3 3
4 1020 - HÜMEYRA ARIK 9 / A 12 12 9.00 16 9 13.75 19 2 18.50 11 6 9.50 58.00 29.00 50.75 303.000 741 292 4 4
5 1208 - YUSUF SAMİ PAKÖZ 9 / B 14 10 11.50 15 9 12.75 15 7 13.25 8 13 4.75 52.00 39.00 42.25 269.000 999 330 5 5
6 1190 - AHMET ÜSTÜN 9 / B 16 8 14.00 15 9 12.75 11 5 9.75 8 10 5.50 50.00 32.00 42.00 268.000 1014 333 6 6
7 1209 - AHMET EMRE YARAN 9 / B 14 10 11.50 16 9 13.75 13 9 10.75 9 12 6.00 52.00 40.00 42.00 268.000 1014 333 6 6
8 1298 - ENES AKTAŞ 9 / D 14 6 12.50 17 5 15.75 11 7 9.25 6 6 4.50 48.00 24.00 42.00 268.000 1014 333 6 6
9 1385 - İ CEVAHİR ÖZER 9 / D 19 6 17.50 13 6 11.50 9 9 6.75 7 4 6.00 48.00 25.00 41.75 267.000 1023 336 9 9

10 1003 - POLAT PLT 9 / A 17 5 15.75 11 5 9.75 13 3 12.25 4 3 3.25 45.00 16.00 41.00 264.000 1052 339 10 10
11 1218 - FATİH GÜR 9 / D 16 8 14.00 11 4 10.00 11 3 10.25 7 2 6.50 45.00 17.00 40.75 263.000 1061 340 11 11
12 1173 - MAHMUT KAYA 9 / B 14 8 12.00 14 8 12.00 10 5 8.75 10 10 7.50 48.00 31.00 40.25 261.000 1078 342 12 12
13 1213 - YUSUF SÜRMELİ 9 / B 9 15 5.25 14 11 11.25 14 8 12.00 14 11 11.25 51.00 45.00 39.75 259.000 1093 348 13 13
14 1384 - HACIŞAHİN 9 / D 11 11 8.25 14 10 11.50 14 7 12.25 8 6 6.50 47.00 34.00 38.50 254.000 1132 356 14 14
15 1057 - CANSU DURU 9 / A 13 10 10.50 12 11 9.25 7 0 7.00 13 7 11.25 45.00 28.00 38.00 252.000 1149 357 15 15
16 0 - ŞİMŞEK V 0 / 0 15 9 12.75 15 9 12.75 9 7 7.25 7 8 5.00 46.00 33.00 37.75 251.000 1159 358 16 16
17 1221 - MUSA BARLAS 9 / C 6 9 3.75 15 6 13.50 10 5 8.75 13 6 11.50 44.00 26.00 37.50 250.000 1170 359 17 17
18 1205 - CELAL ŞEN 9 / B 11 13 7.75 17 7 15.25 9 5 7.75 6 3 5.25 43.00 28.00 36.00 244.000 1222 366 18 18
19 1224 - M FİRAZ İKE 9 / C 11 12 8.00 16 6 14.50 7 1 6.75 9 9 6.75 43.00 28.00 36.00 244.000 1222 366 18 18
20 1256 - MUHAMMED DEDE 9 / C 13 5 11.75 14 6 12.50 9 3 8.25 5 7 3.25 41.00 21.00 35.75 243.000 1230 368 20 20
21 1530 - ŞEVKET APAKİ 9 / D 12 11 9.25 14 6 12.50 8 10 5.50 11 11 8.25 45.00 38.00 35.50 242.000 1237 371 21 21
22 1195 - M EMİN BAK 9 / B 10 8 8.00 13 4 12.00 14 1 13.75 3 9 0.75 40.00 22.00 34.50 238.000 1276 377 22 22
23 1240 - TAHA BULUT 9 / C 11 6 9.50 12 9 9.75 15 6 13.50 3 6 1.50 41.00 27.00 34.25 237.000 1287 378 23 23
24 1295 - ÜMEYİR BATUK 9 / D 14 8 12.00 14 7 12.25 8 6 6.50 5 9 2.75 41.00 30.00 33.50 234.000 1311 384 24 24
25 1171 - MERT TEKTEN 9 / B 15 9 12.75 14 11 11.25 5 5 3.75 7 7 5.25 41.00 32.00 33.00 232.000 1329 386 25 25
26 1076 - SULEF MELİK 9 / A 9 13 5.75 11 10 8.50 14 6 12.50 9 11 6.25 43.00 40.00 33.00 232.000 1329 386 25 25
27 1185 - M BATUHAN EYİGÜN 9 / B 9 11 6.25 9 11 6.25 15 4 14.00 7 3 6.25 40.00 29.00 32.75 231.000 1339 389 27 27
28 1181 - HUZEYFE ÇİPER 9 / B 15 10 12.50 14 6 12.50 6 4 5.00 5 10 2.50 40.00 30.00 32.50 230.000 1344 390 28 28
29 1228 - HASAN TOPKARA 9 / C 8 7 6.25 7 6 5.50 13 4 12.00 9 3 8.25 37.00 20.00 32.00 228.000 1360 392 29 29
30 1252 - MUSTAFA YENİGÜN 9 / C 10 5 8.75 13 4 12.00 8 9 5.75 7 8 5.00 38.00 26.00 31.50 226.000 1374 396 30 30
31 1251 - HASAN ELSÜLEYMAN 9 / C 13 3 12.25 5 5 3.75 13 2 12.50 3 0 3.00 34.00 10.00 31.50 226.000 1374 396 30 30
32 1203 - EMRE SAĞ 9 / B 12 12 9.00 11 14 7.50 13 4 12.00 7 17 2.75 43.00 47.00 31.25 225.000 1386 399 32 32
33 1222 - ÖMER BOLAT 9 / C 14 7 12.25 9 4 8.00 9 10 6.50 6 9 3.75 38.00 30.00 30.50 222.000 1417 404 33 33
34 959 - YUSUF EFE TIRAŞÇI 9 / C 14 6 12.50 11 8 9.00 8 3 7.25 2 2 1.50 35.00 19.00 30.25 221.000 1424 407 34 34
35 1080 - HELİN ORHAN 9 / A 13 9 10.75 12 9 9.75 7 8 5.00 7 9 4.75 39.00 35.00 30.25 221.000 1424 407 34 34
36 1210 - AHMET GEDİİ 9 / B 11 13 7.75 13 12 10.00 10 4 9.00 6 11 3.25 40.00 40.00 30.00 220.000 1432 410 36 36
37 921 - MUHAMMED AYTEN 9 / D 8 15 4.25 14 11 11.25 10 7 8.25 7 4 6.00 39.00 37.00 29.75 219.000 1440 414 37 37
38 1214 - AHMET TAHA CELLAT 9 / B 10 13 6.75 11 8 9.00 12 3 11.25 5 11 2.25 38.00 35.00 29.25 217.000 1461 416 38 38
39 1184 - BEDİRHAN YILDIRIM 9 / B 9 13 5.75 16 7 14.25 6 10 3.50 8 9 5.75 39.00 39.00 29.25 217.000 1461 416 38 38
40 0 - ALİ DAL 9 / B 8 9 5.75 11 9 8.75 13 2 12.50 4 9 1.75 36.00 29.00 28.75 215.000 1476 420 40 40
41 1039 - ZEYNEP BİLEN 9 / A 10 11 7.25 10 9 7.75 10 8 8.00 7 11 4.25 37.00 39.00 27.25 209.000 1517 427 41 41
42 1226 - HASAN KANBAZ 9 / C 10 11 7.25 15 8 13.00 5 4 4.00 3 2 2.50 33.00 25.00 26.75 207.000 1537 428 42 42
43 0 - AHMET ARIKAN 9 / B 11 14 7.50 17 5 15.75 3 3 2.25 4 13 0.75 35.00 35.00 26.25 205.000 1556 430 43 43
44 1088 - İSMET SADİ AKTAN 9 / D 12 9 9.75 14 6 12.50 4 8 2.00 3 5 1.75 33.00 28.00 26.00 204.000 1565 432 44 44
45 1247 - YASİN TOPCU 9 / C 9 8 7.00 9 6 7.50 9 6 7.50 5 6 3.50 32.00 26.00 25.50 202.000 1575 433 45 45
46 1243 - SALİH HARMANDA 9 / C 10 6 8.50 15 6 13.50 3 2 2.50 1 0 1.00 29.00 14.00 25.50 202.000 1575 433 45 45
47 0 - ONUR BİLEN 9 / Ç 10 11 7.25 12 10 9.50 6 5 4.75 6 8 4.00 34.00 34.00 25.50 202.000 1575 433 45 45
48 1458 - M BURAK ARISOY 9 / D 14 10 11.50 13 11 10.25 2 7 0.25 5 6 3.50 34.00 34.00 25.50 202.000 1575 433 45 45
49 1508 - EFE ARSLAN 9 / D 10 15 6.25 16 9 13.75 8 16 4.00 6 19 1.25 40.00 59.00 25.25 201.000 1586 437 49 49
50 1207 - FURKAN KAHRAMAN 9 / B 10 15 6.25 13 11 10.25 8 10 5.50 4 6 2.50 35.00 42.00 24.50 198.000 1612 439 50 50
51 1100 - ESMANUR İNAL 9 / A 11 9 8.75 10 12 7.00 4 6 2.50 8 8 6.00 33.00 35.00 24.25 197.000 1621 441 51 51
52 1416 - YUSUF EVCİL 9 / D 11 13 7.75 8 16 4.00 11 5 9.75 7 17 2.75 37.00 51.00 24.25 197.000 1621 441 51 51
53 1063 - HALİME DEMİR 9 / A 11 11 8.25 11 11 8.25 6 1 5.75 5 12 2.00 33.00 35.00 24.25 197.000 1621 441 51 51
54 1103 - FERAYE AKTEKİN 9 / A 9 10 6.50 15 10 12.50 6 5 4.75 1 4 0.00 31.00 29.00 23.75 195.000 1638 445 54 54
55 1414 - MEHMETNURİ KAYA 9 / D 10 7 8.25 13 8 11.00 4 7 2.25 4 9 1.75 31.00 31.00 23.25 193.000 1656 446 55 55
56 1087 - ESRA 9 / A 8 10 5.50 14 7 12.25 2 7 0.25 8 12 5.00 32.00 36.00 23.00 192.000 1661 448 56 56
57 1122 - NUR 9 / A 6 14 2.50 13 7 11.25 4 6 2.50 9 9 6.75 32.00 36.00 23.00 192.000 1661 448 56 56
58 1532 - RAMAZAN AFŞİN 9 / D 7 13 3.75 8 7 6.25 7 10 4.50 8 5 6.75 30.00 35.00 21.25 185.000 1707 453 58 58
59 1586 - İBRAHİM AKSAY 9 / D 6 2 5.50 12 10 9.50 4 8 2.00 3 0 3.00 25.00 20.00 20.00 180.000 1741 454 59 59
60 1253 - FURKAN AKKILIÇ 0 / 0 9 12 6.00 8 10 5.50 6 9 3.75 6 7 4.25 29.00 38.00 19.50 178.000 1752 455 60 60
61 953 - ÖMER FARUK MACİT 9 / C 11 13 7.75 11 14 7.50 7 18 2.50 6 19 1.25 35.00 64.00 19.00 176.000 1771 456 61 61
62 1234 - GİZLİ ŞAHISSİNS 9 / C 11 12 8.00 11 14 7.50 4 4 3.00 0 0 0.00 26.00 30.00 18.50 174.000 1784 458 62 62
63 1503 - DENİZ BARUT 9 / D 7 11 4.25 12 7 10.25 5 13 1.75 5 11 2.25 29.00 42.00 18.50 174.000 1784 458 62 62
64 987 - MUSTAFA İĞDE 9 / D 7 17 2.75 10 13 6.75 5 14 1.50 10 11 7.25 32.00 55.00 18.25 173.000 1795 460 64 64
65 1149 - FADİLE KAL 9 / A 9 11 6.25 12 11 9.25 4 18 -0.50 7 16 3.00 32.00 56.00 18.00 172.000 1804 461 65 65
66 899 - E Y 9 / A 7 12 4.00 9 5 7.75 5 9 2.75 6 10 3.50 27.00 36.00 18.00 172.000 1804 461 65 65
67 1099 - NUR TURAN 9 / A 10 12 7.00 6 7 4.25 6 10 3.50 6 12 3.00 28.00 41.00 17.75 171.000 1809 463 67 67
68 1141 - FATMA BEYZAYANARDAĞ 9 / A 7 8 5.00 11 7 9.25 3 7 1.25 4 7 2.25 25.00 29.00 17.75 171.000 1809 463 67 67
69 1026 - NUR SONKUR 9 / A 7 17 2.75 7 9 4.75 8 10 5.50 7 13 3.75 29.00 49.00 16.75 167.000 1841 466 69 69
70 1145 - İKBAL EFETÜRK 9 / A 10 10 7.50 11 10 8.50 5 14 1.50 3 17 -1.25 29.00 51.00 16.25 165.000 1854 467 70 70
71 1584 - HÜSEYİN İĞDE 9 / D 10 15 6.25 11 14 7.50 5 11 2.25 2 8 0.00 28.00 48.00 16.00 164.000 1859 468 71 71
72 1257 - DURMUŞ ŞEN 9 / C 8 12 5.00 11 11 8.25 4 10 1.50 3 7 1.25 26.00 40.00 16.00 164.000 1859 468 71 71
73 1615 - HÜSEYİN 9 / D 9 11 6.25 7 11 4.25 5 8 3.00 6 15 2.25 27.00 45.00 15.75 163.000 1867 470 73 73
74 1316 - YUSUF BİLGÜN 9 / D 6 17 1.75 12 13 8.75 4 4 3.00 5 12 2.00 27.00 46.00 15.50 162.000 1875 471 74 74
75 0 - TAHA ÇELİK 9 / B 9 16 5.00 11 14 7.50 3 1 2.75 0 0 0.00 23.00 31.00 15.25 161.000 1880 472 75 75
76 1167 - HACER LILMAZ 9 / A 7 14 3.50 12 12 9.00 3 4 2.00 5 17 0.75 27.00 47.00 15.25 161.000 1880 472 75 75
77 1614 - M ENSAR BUĞAN 9 / D 6 18 1.50 12 13 8.75 11 14 7.50 3 22 -2.50 32.00 67.00 15.25 161.000 1880 472 75 75
78 1249 - MER T MERTOĞLU 9 / C 8 11 5.25 9 10 6.50 3 10 0.50 5 14 1.50 25.00 45.00 13.75 155.000 1907 476 78 78



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mersin AKDENİZ MERSİN AKDENİZ ANADOLU İHL. 21-22 Vip Yayınları 9. Sınıf Deneme-2 2184 480 80 80

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 12.95 9.35 10.61 13.22 8.30 11.15 12.66 5.91 11.18 9.58 9.16 7.29 48.41 32.71 40.23 260.919

İl Ortalaması 14.88 7.83 12.92 15.76 6.75 14.08 17.22 3.92 16.24 13.11 7.35 11.27 60.98 25.85 54.51 318.048
Okul Ortalaması 10.59 10.53 7.96 12.20 8.86 9.98 8.26 6.75 6.58 6.21 8.91 3.98 37.26 35.05 28.50 214.000

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 1307 - ALİ ADA 9 / D 6 14 2.50 6 15 2.25 7 12 4.00 7 17 2.75 26.00 58.00 11.50 146.000 1948 477 79 79
80 1153 - CUDİ FOTAİNA 9 / A 4 8 2.00 3 13 -0.25 8 4 7.00 2 15 -1.75 17.00 40.00 7.00 128.000 2028 478 80 80



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mersin AKDENİZ MERSİN AKDENİZ ANADOLU İHL. 21-22 Vip Yayınları 10. Sınıf Deneme-2 2737 719 107 107

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.81 9.44 9.45 11.31 8.87 9.09 12.51 6.05 11.00 11.29 7.88 9.32 46.91 32.24 38.85 255.418
Şube Ortalaması 10.25 11.75 7.31 11.50 12.50 8.38 6.75 7.25 4.94 6.00 10.50 3.38 34.50 42.00 24.00 196.000

1 205 - AHMET GÜNG ÖR 0 / 0 9 16 5.00 14 9 11.75 12 7 10.25 6 11 3.25 41.00 43.00 30.25 221.000 1625 553 19 19 1
2 277 - HAFİD DOĞANAY 0 / 0 14 10 11.50 13 12 10.00 8 10 5.50 6 19 1.25 41.00 51.00 28.25 213.000 1700 572 27 27 2
3 880 - HALİL EFE KARA 0 / 0 8 11 5.25 10 15 6.25 6 9 3.75 5 3 4.25 29.00 38.00 19.50 178.000 2020 663 74 74 3
4 778 - FATMA GÜL YALDIZ 0 / 0 10 10 7.50 9 14 5.50 1 3 0.25 7 9 4.75 27.00 36.00 18.00 172.000 2066 670 79 79 4



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mersin AKDENİZ MERSİN AKDENİZ ANADOLU İHL. 21-22 Vip Yayınları 10. Sınıf Deneme-2 2737 719 107 107

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.81 9.44 9.45 11.31 8.87 9.09 12.51 6.05 11.00 11.29 7.88 9.32 46.91 32.24 38.85 255.418
Şube Ortalaması 8.00 7.00 6.25 7.00 8.00 5.00 8.00 4.00 7.00 10.00 4.00 9.00 33.00 23.00 27.25 209.000

1 801 - ZEYNEP YİĞİT 10 / 0 8 7 6.25 7 8 5.00 8 4 7.00 10 4 9.00 33.00 23.00 27.25 209.000 1732 585 32 32 1



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mersin AKDENİZ MERSİN AKDENİZ ANADOLU İHL. 21-22 Vip Yayınları 10. Sınıf Deneme-2 2737 719 107 107

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.81 9.44 9.45 11.31 8.87 9.09 12.51 6.05 11.00 11.29 7.88 9.32 46.91 32.24 38.85 255.418
Şube Ortalaması 9.15 9.74 6.71 9.93 9.26 7.61 7.89 6.44 6.28 8.26 9.37 5.92 35.22 34.81 26.52 206.074

1 138 - MUSTAFA DÜZENLİ 10 / A 17 7 15.25 12 13 8.75 15 9 12.75 5 13 1.75 49.00 42.00 38.50 254.000 1361 492 4 4 1
2 364 - SABRİ SİRKECİLİ 10 / A 7 3 6.25 8 3 7.25 14 3 13.25 11 7 9.25 40.00 16.00 36.00 244.000 1448 511 7 7 2
3 997 - MUHARR M ÖZÜPAK 10 / A 12 13 8.75 10 15 6.25 16 9 13.75 10 15 6.25 48.00 52.00 35.00 240.000 1481 524 12 12 3
4 199 - FETİH ALKAYIŞ 10 / A 10 15 6.25 12 11 9.25 12 9 9.75 12 12 9.00 46.00 47.00 34.25 237.000 1502 528 13 13 4
5 275 - EDİZ PARLAK 10 / A 12 8 10.00 7 8 5.00 14 6 12.50 8 8 6.00 41.00 30.00 33.50 234.000 1527 534 15 15 5
6 84 - MUAZ ARA T 10 / A 13 6 11.50 14 8 12.00 5 12 2.00 11 13 7.75 43.00 39.00 33.25 233.000 1532 536 16 16 6
7 102 - BERAT AYDOĞDU 10 / A 9 6 7.50 10 3 9.25 11 1 10.75 7 12 4.00 37.00 22.00 31.50 226.000 1578 540 17 17 7
8 384 - YİĞİT GEYLANİ 10 / A 8 9 5.75 14 9 11.75 6 4 5.00 9 8 7.00 37.00 30.00 29.50 218.000 1652 560 21 21 8
9 219 - AYHAN VARLIKLI 10 / A 8 9 5.75 12 4 11.00 8 6 6.50 8 8 6.00 36.00 27.00 29.25 217.000 1660 563 23 23 9

10 0 - FURKAN AKBABA 10 / A 6 7 4.25 9 2 8.50 8 0 8.00 8 5 6.75 31.00 14.00 27.50 210.000 1722 580 28 28 10
11 870 - GÖRKEM AYHAN 10 / A 8 8 6.00 12 5 10.75 4 4 3.00 8 5 6.75 32.00 22.00 26.50 206.000 1756 590 36 36 11
12 272 - UĞUR Ü ÜZÜM 10 / A 6 9 3.75 11 6 9.50 6 2 5.50 8 3 7.25 31.00 20.00 26.00 204.000 1780 594 38 38 12
13 75 - BÜNYAMİN AKSOY 10 / A 9 16 5.00 11 14 7.50 7 5 5.75 10 9 7.75 37.00 44.00 26.00 204.000 1780 594 38 38 12
14 871 - MUHAMMET YILDIRIM 10 / A 12 11 9.25 13 12 10.00 7 12 4.00 7 18 2.50 39.00 53.00 25.75 203.000 1791 599 42 42 14
15 202 - MEHMET SİNAEŞ 10 / A 8 7 6.25 8 10 5.50 6 8 4.00 10 3 9.25 32.00 28.00 25.00 200.000 1809 605 45 45 15
16 874 - EMRE YÜCE 10 / A 10 7 8.25 5 7 3.25 8 7 6.25 9 8 7.00 32.00 29.00 24.75 199.000 1826 608 47 47 16
17 167 - ABDULHALUK AKKURT 10 / A 10 7 8.25 11 12 8.00 3 3 2.25 7 4 6.00 31.00 26.00 24.50 198.000 1834 610 48 48 17
18 73 - EMRE YILMAZ 10 / A 6 8 4.00 10 8 8.00 6 8 4.00 10 6 8.50 32.00 30.00 24.50 198.000 1834 610 48 48 17
19 150 - FURKAN ÖZTÜRK 10 / A 10 14 6.50 9 16 5.00 8 11 5.25 10 10 7.50 37.00 51.00 24.25 197.000 1851 619 52 52 19
20 15 - ARAFAT ŞENCİ 10 / A 8 9 5.75 14 10 11.50 3 6 1.50 8 12 5.00 33.00 37.00 23.75 195.000 1870 626 57 57 20
21 0 - AHMET KARAGÜZEL 10 / A 5 10 2.50 6 7 4.25 8 3 7.25 10 2 9.50 29.00 22.00 23.50 194.000 1882 630 60 60 21
22 72 - HALİL BOZHASAN 10 / A 10 10 7.50 11 14 7.50 6 3 5.25 6 12 3.00 33.00 39.00 23.25 193.000 1894 633 63 63 22
23 1 - MİSAL EBLEM 10 / A 14 8 12.00 7 12 4.00 6 8 4.00 5 9 2.75 32.00 37.00 22.75 191.000 1910 639 65 65 23
24 433 - İBRAHİM TOPRAK BEY 10 / A 9 16 5.00 7 18 2.50 12 7 10.25 5 15 1.25 33.00 56.00 19.00 176.000 2036 664 75 75 24
25 883 - YUNUS ASLAN 10 / A 8 11 5.25 2 2 1.50 7 8 5.00 9 11 6.25 26.00 32.00 18.00 172.000 2066 670 79 79 25
26 86 - SÜLEYMAN YILDIZ 10 / A 8 17 3.75 10 13 6.75 4 12 1.00 8 13 4.75 30.00 55.00 16.25 165.000 2129 684 86 86 26
27 993 - MUSTAFA KARA 10 / A 4 12 1.00 13 8 11.00 3 8 1.00 4 12 1.00 24.00 40.00 14.00 156.000 2194 694 93 93 27



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mersin AKDENİZ MERSİN AKDENİZ ANADOLU İHL. 21-22 Vip Yayınları 10. Sınıf Deneme-2 2737 719 107 107

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.81 9.44 9.45 11.31 8.87 9.09 12.51 6.05 11.00 11.29 7.88 9.32 46.91 32.24 38.85 255.418
Şube Ortalaması 7.79 11.00 5.04 10.14 9.50 7.77 7.71 7.57 5.82 6.00 9.93 3.52 31.64 38.00 22.14 188.571

1 32 - BİLAL ABTİL 10 / B 11 14 7.50 12 13 8.75 16 4 15.00 12 13 8.75 51.00 44.00 40.00 260.000 1299 479 2 2 1
2 934 - NESİM GÜNDÜZ 10 / B 9 16 5.00 16 9 13.75 12 5 10.75 8 13 4.75 45.00 43.00 34.25 237.000 1502 528 13 13 2
3 344 - BİLAL ŞENOL 10 / B 8 12 5.00 12 11 9.25 11 8 9.00 9 12 6.00 40.00 43.00 29.25 217.000 1660 563 23 23 3
4 980 - TALHA ENES KARAKAYA 10 / B 9 12 6.00 9 12 6.00 11 11 8.25 8 13 4.75 37.00 48.00 25.00 200.000 1809 605 45 45 4
5 148 - AHMET SİNDİ 10 / B 11 13 7.75 13 12 10.00 7 10 4.50 6 17 1.75 37.00 52.00 24.00 196.000 1858 621 54 54 5
6 429 - YUSUF ERGİN 10 / B 9 10 6.50 8 9 5.75 8 11 5.25 7 4 6.00 32.00 34.00 23.50 194.000 1882 630 60 60 6
7 227 - ENVER ŞİRVANLI 10 / B 9 6 7.50 10 5 8.75 3 4 2.00 4 2 3.50 26.00 17.00 21.75 187.000 1944 647 68 68 7
8 947 - HEYSAM JABAKJI 10 / B 9 6 7.50 6 4 5.00 5 2 4.50 5 2 4.50 25.00 14.00 21.50 186.000 1950 649 69 69 8
9 926 - HACİ GÜNEŞ 10 / B 13 12 10.00 14 11 11.25 6 19 1.25 3 22 -2.50 36.00 64.00 20.00 180.000 2002 660 72 72 9

10 233 - AHMET TOKGÖZ 10 / B 3 6 1.50 11 7 9.25 3 6 1.50 6 4 5.00 23.00 23.00 17.25 169.000 2093 678 83 83 10
11 65 - ALPEREN ERDOĞAN 10 / B 5 16 1.00 9 15 5.25 10 5 8.75 5 15 1.25 29.00 51.00 16.25 165.000 2129 684 86 86 11
12 532 - MEHMET ÇELLİK 10 / B 8 11 5.25 7 7 5.25 5 13 1.75 7 13 3.75 27.00 44.00 16.00 164.000 2142 687 89 89 12
13 330 - AHMET ÖZDAL 10 / B 2 6 0.50 7 7 5.25 7 5 5.75 3 5 1.75 19.00 23.00 13.25 153.000 2213 695 94 94 13
14 132 - UMUT TURGUT 10 / B 3 14 -0.50 8 11 5.25 4 3 3.25 1 4 0.00 16.00 32.00 8.00 132.000 2390 708 100 100 14



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mersin AKDENİZ MERSİN AKDENİZ ANADOLU İHL. 21-22 Vip Yayınları 10. Sınıf Deneme-2 2737 719 107 107

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.81 9.44 9.45 11.31 8.87 9.09 12.51 6.05 11.00 11.29 7.88 9.32 46.91 32.24 38.85 255.418
Şube Ortalaması 8.12 13.19 4.83 9.88 12.06 6.86 6.00 7.88 4.03 6.12 9.25 3.81 30.12 42.38 19.53 178.125

1 920 - AHMED TAHA 10 / C 13 8 11.00 13 7 11.25 9 6 7.50 8 6 6.50 43.00 27.00 36.25 245.000 1439 509 6 6 1
2 917 - MUHAMMED DOLAŞ 10 / C 11 14 7.50 15 9 12.75 7 4 6.00 12 11 9.25 45.00 38.00 35.50 242.000 1468 519 10 10 2
3 911 - KEMAL FEDAKAR 10 / C 9 16 5.00 10 15 6.25 15 10 12.50 9 15 5.25 43.00 56.00 29.00 216.000 1673 567 25 25 3
4 0 - FURKAN MELİK 10 / C 10 13 6.75 10 10 7.50 15 10 12.50 0 0 0.00 35.00 33.00 26.75 207.000 1748 587 34 34 4
5 371 - ÖMER ALCA 10 / C 12 10 9.50 9 7 7.25 3 4 2.00 9 5 7.75 33.00 26.00 26.50 206.000 1756 590 36 36 5
6 392 - FURKAN İNCE 10 / C 7 9 4.75 12 7 10.25 8 6 6.50 6 9 3.75 33.00 31.00 25.25 201.000 1802 603 44 44 6
7 484 - ÖMER RESUL GÖKCEN 10 / C 9 16 5.00 8 10 5.50 8 6 6.50 9 8 7.00 34.00 40.00 24.00 196.000 1858 621 54 54 7
8 494 - MUSTAFA ÖZDEMİR 10 / C 9 16 5.00 9 16 5.00 9 9 6.75 10 12 7.00 37.00 53.00 23.75 195.000 1870 626 57 57 8
9 247 - FURKAN KALEMCİ 10 / C 5 3 4.25 8 9 5.75 2 1 1.75 9 10 6.50 24.00 23.00 18.25 173.000 2057 667 77 77 9

10 170 - MUSTAFA ÖNTÜRKLER 10 / C 9 12 6.00 13 11 10.25 0 9 -2.25 5 9 2.75 27.00 41.00 16.75 167.000 2115 682 85 85 10
11 914 - İSA MUHAMMED 10 / C 8 14 4.50 8 16 4.00 4 3 3.25 4 5 2.75 24.00 38.00 14.50 158.000 2179 691 91 91 11
12 423 - TALAT ATEŞ 10 / C 8 17 3.75 10 15 6.25 4 13 0.75 6 16 2.00 28.00 61.00 12.75 151.000 2240 697 95 95 12
13 0 - MÜCAHİT YÜKSEL 10 / C 4 10 1.50 11 9 8.75 1 6 -0.50 3 5 1.75 19.00 30.00 11.50 146.000 2274 700 97 97 13
14 546 - SAAD HAJHAMDO 10 / C 6 16 2.00 11 13 7.75 1 9 -1.25 0 4 -1.00 18.00 42.00 7.50 130.000 2403 709 101 101 14
15 913 - TALHA YILDIZ 10 / C 7 15 3.25 9 16 5.00 2 13 -1.25 2 14 -1.50 20.00 58.00 5.50 122.000 2471 711 103 103 15
16 450 - SERCAN KASAP 10 / C 3 22 -2.50 2 23 -3.75 8 17 3.75 6 19 1.25 19.00 81.00 -1.25 95.000 2663 718 106 106 16



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mersin AKDENİZ MERSİN AKDENİZ ANADOLU İHL. 21-22 Vip Yayınları 10. Sınıf Deneme-2 2737 719 107 107

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.81 9.44 9.45 11.31 8.87 9.09 12.51 6.05 11.00 11.29 7.88 9.32 46.91 32.24 38.85 255.418
Şube Ortalaması 9.35 8.50 7.22 8.50 8.00 6.50 7.60 4.50 6.47 7.00 7.35 5.16 32.45 28.35 25.36 201.450

1 457 - BEYZA UYKULU 10 / D 12 7 10.25 9 5 7.75 18 1 17.75 15 3 14.25 54.00 16.00 50.00 300.000 946 394 1 1 1
2 686 - RABİA BOZAN 10 / D 9 8 7.00 3 6 1.50 21 1 20.75 12 6 10.50 45.00 21.00 39.75 259.000 1310 482 3 3 2
3 452 - HAVİN 10 / D 13 5 11.75 8 11 5.25 14 7 12.25 9 9 6.75 44.00 32.00 36.00 244.000 1448 511 7 7 3
4 548 - YEŞİM İBİŞ 10 / D 9 8 7.00 11 7 9.25 11 2 10.50 10 6 8.50 41.00 23.00 35.25 241.000 1475 521 11 11 4
5 669 - AZİME YAĞAN 10 / D 11 5 9.75 7 3 6.25 10 6 8.50 8 7 6.25 36.00 21.00 30.75 223.000 1608 547 18 18 5
6 670 - SENANUR YILDIZHAN 10 / D 13 8 11.00 11 13 7.75 8 4 7.00 4 9 1.75 36.00 34.00 27.50 210.000 1722 580 28 28 6
7 641 - NİSA NUR 10 / D 12 10 9.50 9 6 7.50 4 1 3.75 8 8 6.00 33.00 25.00 26.75 207.000 1748 587 34 34 7
8 0 - SENANUR KARACA 10 / D 10 9 7.75 7 10 4.50 10 7 8.25 9 14 5.50 36.00 40.00 26.00 204.000 1780 594 38 38 8
9 752 - İREM BUĞDAY 10 / D 7 13 3.75 8 9 5.75 8 3 7.25 9 5 7.75 32.00 30.00 24.50 198.000 1834 610 48 48 9

10 794 - SUDENUR TAŞKIRAN 10 / D 14 10 11.50 12 11 9.25 4 7 2.25 5 14 1.50 35.00 42.00 24.50 198.000 1834 610 48 48 9
11 963 - MELEK KARDAŞ 10 / D 11 3 10.25 10 9 7.75 6 3 5.25 2 4 1.00 29.00 19.00 24.25 197.000 1851 619 52 52 11
12 780 - KEVSER AKBAYRAK 10 / D 9 9 6.75 10 5 8.75 7 6 5.50 5 8 3.00 31.00 28.00 24.00 196.000 1858 621 54 54 12
13 732 - EBRAR ŞAHİN 10 / D 8 11 5.25 7 2 6.50 11 13 7.75 6 7 4.25 32.00 33.00 23.75 195.000 1870 626 57 57 13
14 943 - ELİF ORUÇ 10 / D 10 8 8.00 10 9 7.75 3 7 1.25 7 6 5.50 30.00 30.00 22.50 190.000 1916 640 66 66 14
15 719 - GÜL ÇOLAK 10 / D 8 5 6.75 12 10 9.50 0 3 -0.75 6 4 5.00 26.00 22.00 20.50 182.000 1986 657 70 70 15
16 569 - FADİLE BUGUTEKİN 10 / D 7 9 4.75 6 1 5.75 4 3 3.25 6 9 3.75 23.00 22.00 17.50 170.000 2084 676 82 82 16
17 777 - SENA DUDAKLI 10 / D 9 14 5.50 10 14 6.50 3 7 1.25 7 12 4.00 29.00 47.00 17.25 169.000 2093 678 83 83 17
18 857 - NAZ GÜL 10 / D 5 6 3.50 10 7 8.25 0 3 -0.75 6 3 5.25 21.00 19.00 16.25 165.000 2129 684 86 86 18
19 835 - KA DR GEZ 10 / D 3 8 1.00 7 13 3.75 5 5 3.75 3 2 2.50 18.00 28.00 11.00 144.000 2294 702 98 98 19
20 858 - İREMNUR AKGÜÇ 10 / D 7 14 3.50 3 9 0.75 5 1 4.75 3 11 0.25 18.00 35.00 9.25 137.000 2347 704 99 99 20



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mersin AKDENİZ MERSİN AKDENİZ ANADOLU İHL. 21-22 Vip Yayınları 10. Sınıf Deneme-2 2737 719 107 107

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.81 9.44 9.45 11.31 8.87 9.09 12.51 6.05 11.00 11.29 7.88 9.32 46.91 32.24 38.85 255.418
Şube Ortalaması 10.17 9.17 7.88 8.48 8.48 6.36 5.91 5.35 4.58 5.04 7.35 3.21 29.61 30.35 22.02 188.087

1 575 - ZÜLEYHA SAYMEZ 10 / E 14 4 13.00 10 5 8.75 12 2 11.50 4 2 3.50 40.00 13.00 36.75 247.000 1426 506 5 5 1
2 826 - SÜREYA MUTLU 10 / E 15 9 12.75 6 5 4.75 13 7 11.25 9 7 7.25 43.00 28.00 36.00 244.000 1448 511 7 7 2
3 742 - HAYRUNİSA A 10 / E 9 7 7.25 11 9 8.75 12 4 11.00 5 8 3.00 37.00 28.00 30.00 220.000 1630 554 20 20 3
4 864 - NAZLI 10 / E 11 9 8.75 13 10 10.50 7 10 4.50 8 9 5.75 39.00 38.00 29.50 218.000 1652 560 21 21 4
5 565 - GÜLBEYAZ ÇINAR 10 / E 14 9 11.75 11 8 9.00 4 3 3.25 5 2 4.50 34.00 22.00 28.50 214.000 1694 571 26 26 5
6 979 - MERYEM TOPCU 10 / E 8 9 5.75 10 14 6.50 7 6 5.50 12 9 9.75 37.00 38.00 27.50 210.000 1722 580 28 28 6
7 0 - FATMA NU R KANTA 10 / E 8 4 7.00 7 10 4.50 12 6 10.50 8 10 5.50 35.00 30.00 27.50 210.000 1722 580 28 28 6
8 760 - ESLİ 10 / E 11 7 9.25 10 11 7.25 7 2 6.50 6 7 4.25 34.00 27.00 27.25 209.000 1732 585 32 32 8
9 1101 - G E 10 / E 9 10 6.50 12 9 9.75 7 3 6.25 6 10 3.50 34.00 32.00 26.00 204.000 1780 594 38 38 9

10 706 - RAZİYE 10 / E 11 13 7.75 7 6 5.50 9 6 7.50 7 8 5.00 34.00 33.00 25.75 203.000 1791 599 42 42 10
11 633 - ŞEYDA GÜNDÜZALP 10 / E 16 7 14.25 5 6 3.50 6 1 5.75 0 0 0.00 27.00 14.00 23.50 194.000 1882 630 60 60 11
12 0 - ALİ ÖZMEN 10 / E 11 7 9.25 8 8 6.00 7 5 5.75 4 7 2.25 30.00 27.00 23.25 193.000 1894 633 63 63 12
13 897 - İLAYDA BOZHASAN 10 / E 14 8 12.00 10 6 8.50 1 4 0.00 4 10 1.50 29.00 28.00 22.00 188.000 1935 646 67 67 13
14 965 - MERYEM POLAT 10 / E 13 7 11.25 9 10 6.50 4 2 3.50 3 16 -1.00 29.00 35.00 20.25 181.000 1993 659 71 71 14
15 0 - BUKET 10 / E 8 10 5.50 6 8 4.00 8 8 6.00 6 7 4.25 28.00 33.00 19.75 179.000 2012 661 73 73 15
16 703 - HİLAL 10 / E 10 14 6.50 8 6 6.50 3 7 1.25 7 9 4.75 28.00 36.00 19.00 176.000 2036 664 75 75 16
17 976 - NAZ GÜNDÜZ 10 / E 10 12 7.00 9 11 6.25 3 9 0.75 6 7 4.25 28.00 39.00 18.25 173.000 2057 667 77 77 17
18 0 - NUR 10 / E 9 8 7.00 5 5 3.75 6 8 4.00 4 4 3.00 24.00 25.00 17.75 171.000 2074 672 81 81 18
19 949 - PELİN ACAR 10 / E 11 12 8.00 11 10 8.50 1 3 0.25 0 5 -1.25 23.00 30.00 15.50 162.000 2158 688 90 90 19
20 850 - BÜŞRA ALTÜN 10 / E 7 14 3.50 9 11 6.25 3 2 2.50 4 8 2.00 23.00 35.00 14.25 157.000 2189 693 92 92 20
21 951 - GÜL TANRIVERDİ 10 / E 7 10 4.50 7 5 5.75 3 12 0.00 4 8 2.00 21.00 35.00 12.25 149.000 2256 698 96 96 21
22 841 - SERÇİN KUŞ 10 / E 5 9 2.75 5 10 2.50 0 5 -1.25 3 5 1.75 13.00 29.00 5.75 123.000 2465 710 102 102 22
23 862 - HELİN 10 / E 3 12 0.00 6 12 3.00 1 8 -1.00 1 11 -1.75 11.00 43.00 0.25 101.000 2635 716 105 105 23



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mersin AKDENİZ MERSİN AKDENİZ ANADOLU İHL. 21-22 Vip Yayınları 10. Sınıf Deneme-2 2737 719 107 107

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.81 9.44 9.45 11.31 8.87 9.09 12.51 6.05 11.00 11.29 7.88 9.32 46.91 32.24 38.85 255.418
Şube Ortalaması 3.00 19.00 -1.75 4.00 19.00 -0.75 3.00 14.00 -0.50 0.00 0.00 0.00 10.00 52.00 -3.00 88.000

1 124 - MELLKE BAYCUMAN 11 / 0 3 19 -1.75 4 19 -0.75 3 14 -0.50 0 0 0.00 10.00 52.00 -3.00 88.000 2687 719 107 107 1



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mersin AKDENİZ MERSİN AKDENİZ ANADOLU İHL. 21-22 Vip Yayınları 10. Sınıf Deneme-2 2737 719 107 107

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.81 9.44 9.45 11.31 8.87 9.09 12.51 6.05 11.00 11.29 7.88 9.32 46.91 32.24 38.85 255.418
Şube Ortalaması 5.00 15.00 1.25 4.00 20.00 -1.00 2.00 11.00 -0.75 7.00 14.00 3.50 18.00 60.00 3.00 112.000

1 688 - GÜLSE *N DAĞ 11 / C 5 15 1.25 4 20 -1.00 2 11 -0.75 7 14 3.50 18.00 60.00 3.00 112.000 2555 715 104 104 1


